证券代码： 688510       证券简称：航亚科技     公告编号：2023-049

无锡航亚科技股份有限公司

关于一致行动关系到期解除及部分股东续签新《一致行

动协议》暨权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次权益变动是由于公司控股股东、实际控制人与相关股东签署的原《<

一致行动协议>之补充协议》到期暨部分股东续签新的《一致行动协议》所引起；

 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人仍为严奇。

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、

实际控制人严奇先生出具的《关于原<《一致行动协议》之补充协议>到期及与

部分股东续签新的<一致行动协议>的通知》，现将有关情况公告如下：

一、原《<一致行动协议>之补充协议》签署及履行情况

严奇先生与阮仕海先生、黄勤女士、朱国有先生、邵燃先生、朱宏大先生、

张广易先生、丁立先生、沈稚辉先生、齐向华先生、井鸿翔先生、庞韵华先生（以

下简称“原一致行动人”）于 2019 年 10 月 9 日签署了《<一致行动协议>之补

充协议》（以下简称“原协议”），约定在处理有关公司经营发展、且需要经公

司董事会、股东大会审议批准的事项时，各方应采取与严奇先生一致的行动，该

协议自签署之日起生效，有效期至公司完成股票发行并上市后 3 年。

在原协议有效期内，原一致行动人在处理有关公司经营发展、且需要经公司

董事会、股东大会审议批准的事项时均与严奇先生保持一致行动，均充分遵守了

原协议的约定，各方未发生违反原协议的情形。

二、原《<一致行动协议>之补充协议》到期情况

鉴于原协议有效期将于 2023 年 12 月 16 日届满，公司于近日收到公司控股

股东、实际控制人严奇先生出具的《关于原<《一致行动协议》之补充协议>到

期及与部分股东续签新的<一致行动协议>的通知》，严奇先生与阮仕海先生、

黄勤女士、朱国有先生、邵燃先生、朱宏大先生、张广易先生、丁立先生签署了

新的《一致行动协议》，沈稚辉先生、齐向华先生、井鸿翔先生、庞韵华先生因

个人原因不再续签。

经公司核查，在原协议到期后，沈稚辉先生、齐向华先生、井鸿翔先生、庞

韵华先生与严奇先生不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款所规定

的一致行动情形，因此公司确认沈稚辉先生、齐向华先生、井鸿翔先生、庞韵华

先生与严奇先生的一致行动关系于 2023 年 12 月 16 日到期后解除，沈稚辉先生、

齐向华先生、井鸿翔先生、庞韵华先生作为公司股东，将按照相关法律、法规和

规范性文件及《公司章程》的规定，依照各自的意愿、独立地享有和行使股东权

利，履行相关股东义务。

三、本次续签新《一致行动协议》的情况

为维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，促进公司

持续稳健发展，经充分沟通协商，严奇先生与阮仕海先生、黄勤女士、朱国有先

生、邵燃先生、朱宏大先生、张广易先生、丁立先生（以下简称“新一致行动人”）

于 2023 年 12 月 8 日续签了新《一致行动协议》，主要内容如下：

第一条 一般约定

1.1 在处理有关公司经营发展、且需要经公司董事会、股东大会审议批准的

事项时，各方应采取与甲方一致的行动。

1.2 采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展、且需要公司董事会、股

东大会审议批准的事项向董事会、股东大会行使提案权和在相关董事会、股东大

会上行使表决权时与甲方保持充分一致。

1.3 各方确认，自作为公司的股东、董事以来，各方在处理有关公司经营发

展、且需要经公司董事会、股东大会审议批准的事项时，均与甲方保持了一致的

行动。

1.4 本协议各方在作为公司股东期间，基于其直接或间接持有的全部公司股

份行使股东权利时，应与甲方保持一致。

1.5 本协议各方应在不违反法律法规、监管机构及公司章程规定的前提下履

行本协议项下的义务，并不得损害公司、公司其他股东和债权人的合法权益。

1.6 本协议有效期限内，未经甲方书面同意，乙方、丙方、丁方、戊方、己

方、庚方、辛方任意一方均不得与公司其他任何股东或其他主体签署一致行动协

议或作出类似安排，或将表决权委托给公司其他任何股东或其他主体行使，也不

会作出影响公司控制权稳定性的其他行为。

第二条 提案权一致

2.1 如本协议任一方拟就有关公司经营发展的事项向董事会、股东大会提出

议案时，须事先与甲方进行沟通协商，在取得甲方同意后，以协议各方名义共同

向董事会、股东大会提出提案。

2.2 如经与甲方沟通协商后，甲方就本协议任一方所提议案出现不一致意见

时，应以甲方的意见为准，甲方不同意向公司董事会、股东大会提交相关提案的，

本协议任一方应放弃将该提案提交公司董事会、股东大会。

第三条 表决权一致

3.1 本协议各方在公司召开董事会审议有关公司经营发展的事项前须与甲

方充分沟通协商，就各方行使何种表决权与甲方达成一致意见，并按照该一致意

见在董事会上对相关事项行使表决权；各方在公司召开股东大会审议有关公司经

营发展的事项前须与甲方充分沟通协商，就各方行使何种表决权与甲方达成一致

意见，并按照该一致意见在股东大会上对相关事项行使表决权。

3.2 如果本协议各方根据前款约定经与甲方充分沟通协商后，就在董事会、

股东大会上行使表决权出现不一致意见时，应按照甲方的意见为准在公司董事

会、股东大会上对相关议案进行表决。

3.3 为保证本协议第 3.1、3.2 款的规定得以执行，在董事会、股东大会对

相关事项进行表决时，本协议各方填写好表决票后，应先将表决票提交给甲方，

经甲方确认协议各方的表决意见均与甲方一致后，再由甲方将协议各方的表决票

一并提交给董事会、股东大会收票人。

3.4 本协议各方同意，在本协议有效期内，公司召开董事会、股东大会时，

应共同委托董事会或股东大会的计票人和监票人对其行使表决权的情况进行监

督。如果董事会或股东大会的计票人和监票人发现本协议各方未按照本协议的约

定行使表决权，出现对任何事项的表决权行使与甲方不一致的情形，则本协议各

方应要求董事会或股东大会的计票人和监票人将表决票退还给本协议各方，本协

议各方应重新按本条第 3.1 款、3.2 款和 3.3 款的规定进行表决。

第四条 董事会、股东大会的委托授权

公司召开董事会、股东大会时，本协议各方均应出席现场会议，本协议任何

一方因任何原因不能参加公司董事会或股东大会，应委托甲方或甲方指定的人代

表其参加公司董事会或股东大会，并授权甲方或甲方指定的人按照本协议第三条

的规定代其行使表决权。除本协议各方一致同意外，本协议任何一方不得以网络

投票方式对公司股东大会相关议案进行表决。

第五条 股份减持

各方一致同意，在本协议有效期内，如任意一方拟减持其所持有的公司的全

部或部分股份，均需至少提前 5个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面

告知甲方及公司董事会办公室，经甲方及董事会办公室确定符合减持规定且同意

减持后，方能根据规定减持。

第六条 违约责任

本协议任何一方违反本协议约定，给其他方造成的损失，应当依法进行赔偿。

第七条 争议解决

7.1 本协议适用的法律为中华人民共和国法律。

7.2 本协议各方就本协议发生之争议应当首先友好协商解决；若协商不成，

协议各方均有权向无锡市有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 协议的有效期

8.1 本协议自各方签署之日起成立并自 2023 年 12 月 17 日起生效，有效期

三年。除非各方协商一致后共同签署其他书面协议，本协议不得为任意一方或多

方单方解除或撤销。

8.2 本协议生效后，在本协议各方仍持有公司股份的期间对各方具有约束

力；若任意一方所持公司股份已全部减持完毕，则该方在本协议项下的权利义务

自动终止，但本协议对其他各方仍具有约束力。

8.3 各方一致同意，在本协议有效期届满前 60 日内，各方就一致行动事宜

的后续处理进行友好协商，并根据协商情况届时重新签署协议或签署补充协议。

8.4 各方一致同意，自本协议生效之日起，原协议自动废止，关于一致行动

的相关安排均以本协议约定为准。

四、权益变动情况

原协议到期前，原一致行动人、无锡华航科创投资中心（有限合伙）（以下

简称“华航科创”）在公司拥有的权益合并计算，合计持有公司股份 94,914,043

（截至 2023 年 12 月 8 日），具体持股情况如下：

序号 股东姓名 持股数量（股） 占目前公司总股本比例

1 严奇 37,317,391 14.44%

2 阮仕海 21,884,091 8.47%

3 黄勤 6,178,261 2.39%

4 朱国有 4,000,000 1.55%

5 邵燃 1,500,000 0.58%

6 朱宏大 1,500,000 0.58%

7 张广易 300,000 0.12%

8 丁立 250,000 0.10%

9 沈稚辉 7,500,000 2.90%

10 齐向华 3,000,000 1.16%

11 井鸿翔 1,201,000 0.46%

12 庞韵华 250,000 0.10%

13 华航科创 10,033,300 3.88%

合计 94,914,043 36.74%

注：①华航科创为严奇先生控制的持股平台。

②以上持股比例以公司 2023 年 12 月 8 日总股本 258,382,608 股计算。

③合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致。

原协议期限届满后，新一致行动人、华航科创在公司拥有的权益合并计算，

合计持有公司股份 82,963,043（截至 2023 年 12 月 8 日），具体持股情况如下：

序号 股东姓名 持股数量（股） 占目前公司总股本比例

1 严奇 37,317,391 14.44%

2 阮仕海 21,884,091 8.47%

3 黄勤 6,178,261 2.39%

4 朱国有 4,000,000 1.55%

5 邵燃 1,500,000 0.58%

6 朱宏大 1,500,000 0.58%

7 张广易 300,000 0.12%

8 丁立 250,000 0.10%

9 华航科创 10,033,300 3.88%

合计 82,963,043 32.11%

注：以上持股比例以公司 2023 年 12 月 8 日总股本 258,382,608 股计算。

五、原《<一致行动协议>之补充协议》到期及部分股东续签新《一致行动

协议》对公司的影响

原《<一致行动协议>之补充协议》到期及部分股东续签新《一致行动协议》

后，公司控股股东、实际控制人严奇先生控制的表决权比例由 36.73%变更为

32.11%，仍为公司的控股股东、实际控制人，公司的控股股东及实际控制人未发

生变更，公司实际控制权稳定，能够保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳

定性，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。

六、备查文件

（一）《关于原<《一致行动协议》之补充协议>到期及与部分股东续签新

的<一致行动协议>的通知》

（二）新《一致行动协议》

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 09 日