中信建投证券股份有限公司

关于武汉长盈通光电技术股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作

为武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈通”）首次公

开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，

对长盈通首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如

下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同

意武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可

[2022] 2346 号），武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈

通”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,353.3544 万股，并于 2022 年

12 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，公司

总股本为 9,413.4174 万股。其中有限售条件流通股 7,493.7425 万股，占公司当时

总股本的 79.6070%，无限售条件流通股 1,919.6749 万股，占公司当时总股本的

20.3930%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东

数量为 28 名，对应股份数量为 65,993,115 股，占公司当前总股本的 53.7553%，

限售期为 12 个月，该部分限售股将于 2023 年 12 月 12 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《武汉长

盈通光电技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案》，以资本公积金向全体股

东每 10 股转增 3 股。方案实施前的公司总股本 94,134,174 股，以此计算合计转

增 28,240,252 股，本次转增后，公司的总股本增加至 122,374,426 股。本次权益

分派新增股份已于 2023 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司（以下简称“登记结算公司”）完成登记。

公司于 2023 年 7 月 3 日召开第一届董事会第二十五次（临时）会议，审议

通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，

同意确定以 2023 年 7 月 3 日为第一类限制性股票授予日，向 5 名激励对象授予

39.13万股第一类限制性股票。本次授予的第一类限制性股票 391,300股已于2023

年 7 月 13 日在登记结算公司完成登记。本次限制性股票授予完成后公司总股本

由 122,374,426 股增加至 122,765,726 股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项

导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上

市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股的有关承诺如下：

（一）股东-航天科工资产管理有限公司承诺

“1、自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让

或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发

行股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易

所科创板股票上市规则》等有关法律法规以及中国证券监督管理委员会和上海证

券交易所等有权机构的监管政策对本承诺人持有的发行人股份之锁定有更严格

的要求的，本承诺人将按相关要求执行。”

（二）股东-武汉公牛创业投资有限公司、武汉公牛投资管理有限公司承诺

“1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或

者委托他人管理本承诺人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公

司回购该部分股份。

2、若本承诺人未履行上述承诺转让该部分股票,本承诺人自愿将转让股票所

取得的收益上缴公司所有。

3、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交

易所科创板股票上市规则》等有关法律法规以及中国证券监督管理委员会和上海

证券交易所等有权机构的监管政策对本承诺人持有的公司股份之锁定有更严格

的要求的，本承诺人将按相关要求执行。”

（三）直接持股的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员郭淼、周

飞、廉正刚承诺

“1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或

者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股

份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行

价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收

盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行

价指公司首次公开发行股票的发行价格，若公司股票在上述期间存在利润分配、

资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，则上述发行价为除权除息

后的价格。

3、在上述期限届满后，本承诺人在公司担任董事、监事、高级管理人员期

间每年转让持有的公司股份不超过本承诺人持有公司股份总数的 25%，且离职

后半年内不得转让本承诺人持有的公司股份。

4、若本承诺人未履行上述承诺出售股票,本承诺人将该部分出售股票所取得

的收益上缴公司所有。

5、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股

东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相

关法律法规或中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有权机构的监管政

策对本承诺人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本承诺人将按相关要求

执行。”

（四）股东-北京航天国调创业投资基金（有限合伙）、辛军、武汉金鼎创

业投资有限公司、赵惠萍、中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）、武汉惠

人生物创业投资基金中心（有限合伙）、北京春霖股权投资中心（有限合

伙）、熊安林、张家港市惠科股权投资合伙企业（有限合伙）、湖北航天高投

光电子投资基金合伙企业（有限合伙）、何元兵、戴永良、罗志中、吴晶、王

志恒、深圳信德金投资中心（有限合伙）、共青城长盈天航投资合伙企业（有

限合伙）、吴伟钢、张莉莉、柳祎、武汉航天光信股权投资基金管理服务中心

（普通合伙）承诺

“1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或

者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股

份，也不由公司回购该部分股份。

2、若本承诺人未履行上述承诺转让该部分股票,本承诺人自愿将转让股票所

取得的收益/（如有）上缴公司所有。

3、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》/（《上海证券

交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规以及）中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所等有权机构的监管政策/（有关法律法规和监管政策）对本承诺

人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本承诺人将按相关要求执行。”

“本承诺人承诺，自发行人股票在科创板上市之日起 12 个月内，不转让或

者委托他人管理本承诺人直接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不

提议由发行人回购该部分股份。”

（五）战略配售对象的相关承诺

依据《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）

（以下简称“《承销规范》”），中信建投证券（代中信建投股管家长盈通科创

板战略配售集合资产管理计划）已签署承诺函，对《承销规范》规定的相关事项

进行了承诺。

中信建投股管家长盈通科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售

期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。战

略配售限售期届满后，对获配股份的减持按照中国证监会和上海证券交易所关于

股份减持的有关规定进行。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 65,993,115 股，占公司目前总股本的比

例为 53.7553%。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 3,059,360 股，限售期为 12 个月。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 62,933,755 股。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 12 月 12 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号 股东名称

持有限售

股数量

（股）

持有限售

股占公司

总股本比

例（%）

本次上市

流通数量

（股）

剩余限售

股数量

（股）

1
北京航天国调创业投资

基金（有限合伙）
7,826,000 6.3747 7,826,000 0

2 辛军 6,500,000 5.2946 6,500,000 0

3
武汉金鼎创业投资有限

公司
6,500,000 5.2946 6,500,000 0

4 赵惠萍 5,200,000 4.2357 5,200,000 0

5

清控银杏南通创业投资

基金合伙企业（有限合

伙）

5,048,550 4.1123 5,048,550 0

6
武汉惠人生物创业投资

基金中心（有限合伙）
3,900,000 3.1768 3,900,000 0

7
北京春霖股权投资中心

（有限合伙）
3,786,407 3.0843 3,786,407 0

8
武汉公牛创业投资有限

公司
3,250,000 2.6473 3,250,000 0

9
航天科工资产管理有限

公司
3,146,000 2.5626 3,146,000 0

10 熊安林 2,600,000 2.1179 2,600,000 0

序号 股东名称

持有限售

股数量

（股）

持有限售

股占公司

总股本比

例（%）

本次上市

流通数量

（股）

剩余限售

股数量

（股）

11
张家港市惠科股权投资

合伙企业（有限合伙）
2,322,165 1.8915 2,322,165 0

12

湖北航天高投光电子投

资基金合伙企业（有限

合伙）

2,073,500 1.6890 2,073,500 0

13 何元兵 1,467,700 1.1955 1,467,700 0

14 郭淼 1,329,900 1.0833 1,300,000 29,900

15 戴永良 1,300,000 1.0589 1,300,000 0

16
武汉公牛投资管理有限

公司
915,043 0.7454 915,043 0

17 罗志中 910,000 0.7412 910,000 0

18 周飞 845,000 0.6883 845,000 0

19 廉正刚 813,800 0.6629 793,000 20,800

20 吴晶 715,000 0.5824 715,000 0

21 王志恒 650,000 0.5295 650,000 0

22
深圳信德金投资中心

（有限合伙）
650,000 0.5295 650,000 0

23
共青城长盈天航投资合

伙企业（有限合伙）
628,940 0.5123 628,940 0

24 吴伟钢 468,000 0.3812 468,000 0

25 张莉莉 73,450 0.0598 73,450 0

26 柳祎 32,500 0.0265 32,500 0

27

武汉航天光信股权投资

基金管理服务中心（普

通合伙）

32,500 0.0265 32,500 0

28

中信建投股管家长盈通

科创板战略配售集合资

产管理计划

3,059,360 1.9169 3,059,360 0

合计 66,043,815 53.7966 65,993,115 50,700

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。中小

企业发展基金（江苏南通有限合伙）更名为清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）。

（四）限售股上市流通情况表

序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）

1
首次公开发行限

售股
62,933,755 12

2 战略配售限售股 3,059,360 12

合计 65,993,115 -

五、保荐人核查意见

经核查，长盈通本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办

法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除

限售的数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则

和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的

股份锁定承诺；长盈通关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综

上，保荐人对长盈通本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）