# 北京映翰通网络技术股份有限公司股东及董监高 集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

#### 重要内容提示:

# ● 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司") 股东深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山阿斯特创新股权投 资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称南山阿斯特)持有公司股份 1,986,017 股,占公司总股本的比例为 3.79%; 股东姚立生先生及其一致行动人北京飞图开 元创业投资中心(有限合伙)(以下简称飞图开元)合计持有公司股份 2,887,870 股,占公司总股本的比例为 5.51% (其中姚立生持有公司股份 2,101,870 股, 占公司总股本的比例为 4.01%; 飞图开元持有公司股份 786,000 股, 占公司总 股本的比例为 1.5%); 公司董事韩传俊先生持有公司股份 2,460,710 股, 占公 司总股本的比例为 4.69%; 公司监事戴义波先生持有公司股份 153,420 股,占 公司总股本的比例为 0.29%;公司财务负责人俞映君女士持有公司股份 55,970 股,占公司总股本的比例为 0.11%。上述股份均为公司 IPO 前取得股份,该部 分股份于 2021年 2 月 18 日起解禁上市流通。

#### ● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于 2022 年 2 月 23 日披露了《北京映翰通网络技术股份有限公司股东及 董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号: 2022-004),南山阿斯特计划以 集中竞价交易的方式减持,合计减持不超过1,048,572股,占公司总股本的2%; 姚立生先生与飞图开元计划以集中竞价交易的方式减持,合计减持不超过 1,048,574 股,占公司总股本的2%(其中姚立生先生以集中竞价的方式减持其所

持有公司股份合计不超过 524,287 股、拟减持股份占公司股本比例为 1%;飞图 开元以集中竞价的方式减持其所持有公司股份合计不超过 524,287 股、拟减持股份占公司股本比例为 1%);韩传俊先生计划以集中竞价的方式减持,合计减持不超过 200,000 股,占公司总股本的 0.381%; 戴义波先生计划以集中竞价的方式减持,合计减持股份数不超过 30,000 股,占公司总股本的 0.057%,,俞映君女士计划以集中竞价的方式减持,合计减持股份数不超过 13,000 股,占公司股本比例为 0.025%。截至 2022 年 9 月 16 日,上述减持计划已届满。

## 一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	匹左真仍	持股数量	持股比例	当前持股股份
<b>双</b> 示石柳	股东身份	(股)	1分以 6679	来源
深圳市优尼科投资管理
合伙企业(有限合伙)				IPO 前取得 <b>:</b>
一深圳南山阿斯特创新	5%以下股东	1, 986, 017	3. 79%
股权投资基金合伙企业				1,986,017股
(有限合伙)
北京飞图开元创业投资	5%以上非第一大	796 000	1.5%	IPO 前取得:
中心 (有限合伙)	股东	786, 000	1. 5%	786,000股
姚立生	5%以上非第一大	2, 101, 870	4. 01%	IPO 前取得:
96五土	股东	2, 101, 670	4. 01%	2,101,870 股
韩传俊	董事、监事、高	2, 460, 710	4. 69%	IPO 前取得:
中1000 	级管理人员	2,400,710	4.09%	2,460,710 股
戴义波	董事、监事、高	153, 420	0. 29%	IPO 前取得:
<b>無人 八 八</b>	级管理人员	100, 420	0.29%	153,420股
	董事、监事、高	55, 970	0.11%	IPO 前取得:
<b>俞映君</b>	级管理人员	55, 970	0.11%	55,970股

## 上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
--	------	---------	------	------------

第一组	北京飞图开元 创业投资中心 (有限合伙)	786,000	1.5%	姚立生先生为飞图开元的 实际控制人
	姚立生	2, 101, 870	4.01%	姚立生先生为飞图开元的 实际控制人
	合计	2, 887, 870	5. 51%	_

# 二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金 额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股 比例
深圳市优
尼科投资
管理合伙
企业 (有
限合伙)
一深圳南	0	0%	$2022/3/17 \sim$ $2022/9/16$	集中竞价 交易	0-0	0	未完成: 1,048,572 股	1, 986, 017	3.79%
山阿斯特
创新股权
投资基金
合伙企业
(有限合
伙)

北京飞图 开元创业 投资中心 (有限合 伙)	0	0%	2022/3/17~ 2022/9/16	集中竞价交易	0-0	0	未完成: 524, 287 股	786, 000	1.5%
姚立生	0	0%	2022/3/17~ 2022/9/16	集中竞价 交易	0-0	0	未完成: 524, 287 股	2, 101, 870	4.01%
韩传俊	0	0%	2022/3/17~ 2022/9/16	集中竞价 交易	0-0	0	未完成: 200,000 股	2, 460, 710	4. 69%
戴义波	10,000	0.0002%	2022/7/29~ 2022/8/30	集中竞价 交易	50.75-50.75	507, 500	未完成: 20,000 股	143, 420	0. 27%
俞映君	0	0%	2022/3/17~ 2022/9/16	集中竞价 交易	0-0	0	未完成: 13,000 股	55, 970	0.11%

$(\underline{})$	本次实际	示减持情	况与此	前披露	<b>喜的减</b> 担	寺计划	l、承i	诺是否	一致	$\checkmark$	是	□否
(三)	减持时间	可区间届	满,是	否未实	流减打	寺	口未	实施	√已实	施
注	: 南山阿	丁斯特、	飞图开え	亡、姚	立生、	韩传	俊、	俞映君	未实施	減持	计戈	IJ.
(四)	实际减担	寺是否未	:达到减:	持计划	最低》	咸持数	(量()	北例)	□未达	到、	/ 己:	达到
本	次减持股	设份计划	未设置員	<b>曼低减</b>	持数量	量(比	例)。
(五)	是否提前	前终止减	持计划		]是 √	否
特	诉此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2022 年 9 月 17 日