证券代码：600982       证券简称：宁波能源       公告编号：临 2022-047

债券代码：185462       债券简称：GC 甬能 01

宁波能源集团股份有限公司

关于控股股东延长股份锁定期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次限售股份基本情况

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）于 2019

年 5 月实施重大资产重组，向控股股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开

投集团”）及其全资子公司宁波开投能源集团有限公司（以下简称“开投能源”）

实施发行股份购买资产暨关联交易，以发行价格 3.354 元/股分别向开投集团和

开投能源发行 57,280,780 股和 282,484,731 股股份购买其持有的 1 家和 5 家公

司的股权（以下简称“本次交易”）。该部分股票于 2019 年 6 月 26 日在中国登记

结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

二、股份锁定承诺情况

开投集团、开投能源承诺：

（1）开投集团、开投能源在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行

结束之日起 36 个月内不转让。

本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于

发行价，或者本次交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，开投集团、开投

能源在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期将自动延长 6个月。

本次交易完成后，开投集团、开投能源通过本次交易取得的上市公司股份因

宁波能源实施送股、资本公积转增股本等事项产生的孳息股份，亦应遵守前述股

份锁定安排。

（2）本次交易前开投集团及其一致行动人持有的上市公司股份在本次交易

完成后 12 个月内不进行转让，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让

除外。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份

亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。

 2

三、延长股份锁定期情况

开投集团及开投能源认购的 339,765,511 股股份自发行结束之日起 36 个月

锁定期的截止日期为 2022 年 6 月 27 日（因 2022 年 6 月 26 日为非交易日，顺延

至其后第一个交易日）。鉴于宁波能源股票于本次交易完成后 6个月内（即 2019

年 6 月 26 日至 2019 年 12 月 26 日期间）连续 20 个交易日的收盘价低于发行价

格 3.354 元/股及本次交易完成后 6个月期末（即 2019 年 12 月 26 日）收盘价低

于发行价格 3.354 元/股，根据上述关于股份锁定期的约定，开投集团及开投能

源认购的 339,765,511 股股份在 36 个月锁定期限基础上自动延长 6 个月，即股

份锁定期自动延长至 2022 年 12 月 26 日。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日