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上海证券交易所

纪律处分决定书

〔2022〕80 号

───────────────

关于对圣湘生物科技股份有限公司时任董事

朱锦伟予以通报批评的决定

当事人：

朱锦伟，圣湘生物科技股份有限公司时任董事。

一、相关主体违规情况

经查明，截至圣湘生物科技股份有限公司（以下简称公司）

股票于 2020 年 8月 28 日上市时，公司时任董事朱锦伟持有公司

股票 34,028,493 股，占公司总股本的 8.51%。公司于 2020 年 8

月 24 日披露的《招股说明书》显示，朱锦伟承诺称，自锁定期

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届满之日起两年内，若通过任何途径或手段减持首发前股份，则

减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；若违反上述承诺

的，转让首发前股份的所获收益将归公司所有；未向公司足额缴

纳减持收益之前，不得转让其持有的股份，直至将因违反承诺所

产生的收益足额交付公司为止。

2021年 8月 28日，朱锦伟所持公司股份的锁定期届满。2021

年 11 月 30 日，公司披露公告称，朱锦伟于 2021 年 11 月 26 日

通过大宗交易减持公司股票 4,600,000 股，占公司总股本的

1.15%，减持单价为 45.97 元/股，合计减持总金额 21,146.20 万

元。本次减持价格低于公司股票发行价格 50.48 元/股，违反其

前期关于减持价格不低于首次公开发行股票发行价的承诺。根据

公司于 2021 年 12月 16 日披露的公告，朱锦伟于 11 月 29-30 日

合计减持公司股票 1,200,000 股，占公司总股本的 0.3%。朱锦

伟在按照其承诺足额缴纳减持收益之前，继续进行减持，再次违

反其前期承诺。

公司于 2022 年 2 月 19 日和 4 月 29 日发布公告称，朱锦伟

已于 2022 年 1 月 5 日将其减持相应股份对应的差值金额

1,557.10 万元补偿给公司，该差值金额系其根据减持股份数量

与减持价格低于调整后首发价（49.355 元/股）的差额之乘积计

算得出。朱锦伟还承诺，自短线交易限制期届满后，即 2022 年

5 月 27 日起至 2022 年 12 月 30 日前，通过上海证券交易所（以

下简称本所）系统允许的方式，以自有资金将前述通过大宗交易

减持的公司股份合计 5,800,000 股进行回购，将持股情况还原至

减持前状态，并将因回购前述股权产生的收益全部上缴公司。

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二、责任认定和处分决定

（一）责任认定

上市公司董事、监事、高级管理人员在公司招股说明书中作

出的公开承诺，为投资者高度关注并对承诺履行具有合理预期。

相关承诺作出后，承诺人应当切实遵守和履行承诺，保障公司及

中小投资者的合法利益。公司时任董事朱锦伟多次违反前期承诺

实施违规减持行为，所涉股数及比例较大、金额巨大，违反了《上

海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规

则》）第 1.4 条、第 2.4.1 条、第 4.2.1 条，《上海证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第

三条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承

诺书》中作出的承诺。

（二）责任人异议理由及申辩意见

公司时任董事朱锦伟在异议回复及听证中提出如下申辩理

由：一是相关承诺距离减持实施日已过一年半，签署时文件太多，

减持前其对 IPO 承诺几乎没有记忆；二是首次作为科创板上市公

司董事、监事、高级管理人员实施减持行为，缺乏应有、必要的

审慎；三是在减持实施期间，公司股票市场价稳定于发行价、调

整后的 IPO 承诺最低减持价之上，其没有影响公司股票市场价格

和低价套现抽逃资金的故意；四是其采取积极补救措施，承诺自

短线交易限制期届满后，即 2022 年 5 月 27 日起至 2022 年 12 月

30 日前，将回购前述通过大宗交易减持的 4,600,000 股，并于

2022 年 1 月 5 日主动将减持股份数量与减持价格低于调整后的

首发价的差额相对应的金额 1,557.10 万元补偿给公司。

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（三）纪律处分决定

对于公司时任董事朱锦伟提出的申辩理由，本所认为：

一是根据相关规定，公司股东及董事、监事和高级管理人员

等对所持公司股票的持有比例、持有期限、变动方式、变动价格

等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。朱锦伟作为公司时

任董事和持股占公司总股本 8.51%的大股东，违反前期关于减持

价格不低于首次公开发行股票发行价的承诺，违规减持

4,600,000 股，占公司总股本的 1.15%。公告披露后，再次违反

承诺实施减持行为，违规减持行为所涉金额、股数及违规减持比

例均较高，相关违规事实清楚明确。承诺时间久记忆不清、首次

作为科创板上市公司董事、监事和高级管理人员减持缺乏审慎、

没有影响股票市场价格和低价套现抽逃资金的故意等不影响违

规事实的认定及责任承担。

二是时任董事朱锦伟在《招股说明书》中承诺，在转让首发

前股份时，若减持价格低于首次公开发行股票的发行价，所获收

益将归公司所有。公司于 2022 年 2月 19 日披露称，时任董事朱

锦伟已将 1,557.10 万元差额收益上缴公司。2022 年 4 月 29 日，

时任董事朱锦伟公开承诺以自有资金回购前述已减持的合计

5,800,000 股公司股份，将股权还原至减持前状态，并将因回购

前述股权产生的收益全部上缴公司。鉴于责任人积极采取了将减

持差额收益上缴公司、公开承诺将股权还原至减持前状态等补救

措施，一定程度上消除了违规行为产生的不良影响，对相关情节

予以酌情考虑。

鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板上市规则》第 14.2.5

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条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规

定，本所作出如下纪律处分决定：对圣湘生物科技股份有限公司

时任董事朱锦伟予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公

司诚信档案。

公司董事、监事、高级管理人员应当引以为戒，在从事证券

交易等活动时，严格遵守法律、法规和《科创板上市规则》的规

定，严格履行其所作出的承诺，并认真履行信息披露义务，积极

配合上市公司做好信息披露工作。

                                      上海证券交易所

         二○二二年六月十日