证券代码：603139         证券简称：康惠制药        公告编号：2022-030

陕西康惠制药股份有限公司

股票交易异常波动的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 8 日在上海

证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》

上披露了《陕西康惠制药股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：

2022-029），公司股票于 2022 年 6 月 2 日、6月 6日、6月 7日连续三个交易日

内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关

规定，属于股票交易异常波动情形。

现就上述股票交易异常波动事项，公司对相关情况进行补充披露如下：

一、公司关注并核实的重大事项

公司控股股东及持股 5%以上股东于近期均发布了减持计划，且该减持计划

尚在进行中，具体情况如下：

1、公司控股股东陕西康惠控股有限公司拟通过集中竞价、大宗交易方式合

计减持公司股份总数不超过 2,996,400 股，减持比例不超过公司总股本的 3%,减

持价格根据市场价格确定。以集中竞价方式减持的，将在 2022 年 6 月 29 日至

2022 年 9 月 28 日之间进行；以大宗交易方式减持的，将在 2022 年 6 月 13 日至

2022 年 9 月 12 日之间进行。采取集中竞价交易方式减持公司股份的，任意连续

90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式减

持公司股份的，任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的

2%；若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则应对数量进行相应

调整【具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日，在上海证券交易所网站披露了《陕

西康惠制药股份有限公司控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-028

号）】。

2 、 公 司 持 股 5% 以上 股 东 TBP Traditional Medicine Investment

Holdings(H.K.) Limited，计划通过集中竞价、大宗交易及协议转让的方式合计

减持股份总数不超过 7,990,400 股（即合计不超过本公司总股本的 8%），减持价

格根据市场价格确定。以集中竞价方式减持的，将在 2022 年 5 月 30 日至 2022

年 11 月 29 日之间进行；以大宗交易及协议转让方式减持的，将在 2022 年 5 月

12 日至 2022 年 11 月 11 日之间进行。采取集中竞价交易方式减持公司股份的，

任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交

易方式减持公司股份的，任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司

总股本的 2%；若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则应对数

量进行相应调整。【具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日，在上海证券交易所网

站披露了《陕西康惠制药股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公

告编号：2022-023 号）】。

二、相关风险提示

公司股票于 2022 年 6 月 2 日、6月 6日、6 月 7日连续三个交易日内收盘价

格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较

大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司相关信息以公司在上述

指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日