证券代码：600989              证券简称：宝丰能源        公告编号：2022-010

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

关于向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告

重要内容提示：

1.本次交易构成关联交易。

2.截至本公告披露日，过去 12 个月与同一关联人进行交易的累计次数 1 次，金额

合计 30,000 万元。

3.为了维护非限售股股东利益，公司限售股股东拟对非限售股股东因本次捐赠导

致每股收益减少的金额通过差额现金分红方式做出全额补偿。

一、关联交易概述

（一）为助力宁夏贫困地区教育事业发展，积极践行做有责任感企业的使命，宁

夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟向宁夏燕宝慈善基金

会（简称“燕宝基金会”或“基金会”）以现金方式捐赠 50,000 万元，用于以捐资助

学为主的公益慈善事业及其他公益活动。

（二）燕宝基金会为党彦宝夫妇发起设立的非公募基金会，党彦宝为公司的实际

控制人，因此本次交易构成关联交易。

（三）截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司向燕宝基金会的捐赠金

额为 30,000 万元，公司与不同关联人之间关于捐赠的关联交易金额未达到公司最近一

期经审计净资产绝对值的 5%，在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议，

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方情况介绍

（一）关联方关系介绍

燕宝基金会为党彦宝夫妇发起设立的非公募基金会，党彦宝为公司的实际控制人。

（二）关联人基本情况

1.名称：宁夏燕宝慈善基金会

2.性质：非公募基金会

3.注册地及主要办公地点：银川市兴庆区丽景北街宝丰集团办公楼 C 区 3 楼

4.法定代表人：党彦宝

5.原始基金数额：壹仟万元整

6.业务范围：资助教育、卫生事业和老年福利服务事宜、救助孤寡病残等弱势群

体、为基金会保值、增值开展投资活动，接受捐赠开展符合本基金会宗旨的项目，资

助和开展其他公益活动。

7.燕宝基金会自 2011 年成立以来，一直从事以捐资助学为主的公益慈善事业。

8.燕宝基金会 2021 年现金收支情况（未经审计）

收入项目
收入金额（万

元）
支出项目 现金支出金额（万元）

捐赠收入 31,375.08 捐资助学 27,236.45

其中：宝丰能源捐赠 30,000.00 学校相关公益活动 1.43

宝丰集团捐赠 1,200.00 助老助贫公益活动 48.29

      个人捐赠 175.08 捐助其他基金会 2,060.80

其他收入 23.90 赈灾捐赠 3,314.52

  基金会开展活动成本 125.43

  政府捐赠 6.33

  筹资费用 0.28

  管理费用 504.94

合计 31,398.98 合计 33,298.47

（三）关联方运作模式

1.主要历史沿革及现状

燕宝慈善基金会系由党彦宝夫妇发起的基金会。2010 年 12 月 31 日，宁夏回族自

治区民政厅核发了《关于同意成立宁夏燕宝慈善基金会的批复》（编号为宁民发〔2010〕

184 号)，同意成立宁夏燕宝慈善基金会，基金会相应领取了《基金会法人登记证书》。

燕宝基金会的原始基金数额为人民币 1,000 万元，来源于党彦宝先生及边海燕女士捐

赠。燕宝基金会的登记管理机关为宁夏回族自治区民政厅，自设立以来一直坚持依法

规范运作。

2.基金运作模式、资金最终流向

燕宝慈善基金会是宁夏回族自治区民政厅认证的合法慈善组织，因其为非公募基

金会，无法对外募资，其收入主要来源于宝丰能源向其捐赠资金。《宁夏燕宝慈善基金

会章程》对基金会的性质、业务范围、组织机构的设置、基金会财产管理和使用、重

大事项的决议程序、公益资助项目及年度报告的公示等内容进行了规定。燕宝基金会

由 5 名理事组成理事会，理事会是燕宝慈善基金会的决策机构。本届理事会组成人员

为党彦宝（理事长、公司董事长）、边海燕（理事、党彦宝配偶）、卢军（理事、公司

董事）、夏云（理事、公司监事会主席）、耿楠（理事）；本届监事为郑存孝（公司人力

资源总监）；本届会长为党彦宝（兼）、副会长为张昭、执行秘书长马冬梅、郭素。重

大募捐、投资活动等重要事项的决议须经理事会表决，2/3 以上理事通过方为有效。

理事会每年确定年度捐资助学及公益慈善支出计划及额度，会长、副会长及秘书

长负责具体事项落实。同时聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，

根据审计报告，燕宝基金会资金的主要支出去向为捐资助学，2019 年至 2021 年捐资

助学现金流出占业务活动成本现金流出的比例分别为 95.76%、79.84%、83.06%。

三、基金会资金规范运作情况

根据《公益事业捐赠法》的规定，公益事业是指非营利的事项，除必要的人员工

资和行政支出等管理费用外，燕宝基金会 2019 至 2021 年度的资金支出范围均符合

《公益事业捐赠法》界定的公益事业项目。

燕宝慈善基金会的捐赠支出流出主要为：长期致力于教育助学、气候变化、粮食

安全、医疗、养老、人才培养等领域的公益慈善。不存在将捐赠资金转移支付给实际

控制人或其他关联方的情形，也不存在已计提而长期未拨付的情况。

燕宝慈善基金会每年将审计报告、现金收支报告及慈善项目报告在宁夏燕宝慈善基

金会官方网站进行公示，主动接受社会监督。

四、本次捐赠资金使用计划

公司捐赠主要用于“教育助学”为核心的公益慈善事业，本次捐赠资金通过燕宝

慈善基金会对宁夏全区范围内考入全日制高等院校的本科生实施全覆盖奖励资助；对

全区建档立卡贫困户及城市贫困户的高职生、高中生进行奖励资助。本科生每人每年

奖励 4000 元，根据学制奖励资助直至毕业；高职、高中生每人每年资助 2000 元，连

续资助 3 年。

凡符合上述条件的学生可在 8 月 20 号前申请奖励资助，经所在学校及教育行政

主管部门审核后汇总提交燕宝基金会复审，基金会每年从 9 月份到 12 月份对复审通

过的学生发放捐赠奖学金；对已持续受奖励资助学生，基金会每年从 2 月份到 12 月

份按照计划发放奖助学金。

本次捐赠通过董事会审议后，公司对基金会的捐赠支出将根据基金会的捐助计划

实行分期分批支付。

五、该关联交易的目的及对上市公司的影响

目前公司经营状况良好，现金流充裕，本次捐赠不会对公司的日常经营和未来

发展造成影响。为了维护非限售股股东利益，公司限售股股东拟对非限售股股东因

本次捐赠导致每股收益减少的金额做出全额补偿。具体补偿办法参见公司同日刊登

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2021年度利润分配

方案公告》。

该关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司的独立性没有不利影

响，不存在损害公司流通股股东利益的情形。

六、关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 3 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于

公司向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的议案》，关联董事党彦宝、卢军回避表决。

本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得了公司独立董事的事前认

可，董事会审议上述关联交易议案时，独立董事发表了同意的独立意见。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

http://www.sse.com.cn/

本次交易前 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易情况如下：

序号 关联交易内容 期间 金额（元）

1 向燕宝基金会捐赠 2021 年 3 月 10 日-2022 年 3 月 10 日 300,000,000.00

八、上网公告附件

（一）公司独立董事的事前认可意见；

（二）公司独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2022年3月10日