证券代码：601975          证券简称：招商南油       公告编号：临 2022-048

招商局南京油运股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于股份减持，未触及要约收购。

 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

 本次权益变动后，公司股东中国建设银行股份有限公司江苏省分行（以

下简称“建行江苏分行”）持有公司股份 242,634,603 股，持股比例由

5.0201%降至 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。

2022年8月23日，招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）发布

了《关于股东集中竞价交易减持股份计划的公告》（临2022-039），公司股东建

行江苏分行计划自减持股份计划披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞

价方式减持公司股份不超过48,527,838股，即不超过公司总股本4,852,783,848

股的1%。2022年9月30日，公司发布了《关于股东集中竞价减持股份数量过半暨

进展公告》（临2022-043），9月14日至9月28日期间，建行江苏分行通过集中竞

价方式共减持公司股份24,264,012股，占公司总股本的0.5%，减持后其持有公司

股份243,615,103股，持股比例5.0201%。

2022年10月24日，公司收到建行江苏分行出具的《关于股份减持计划实施进

展的告知函》，其于10月10日至10月24日期间以集中竞价方式减持公司股份

980,500股，占公司总股本的0.0202%。本次权益变动的具体情况如下：

一、本次权益变动的基本情况

（一）股东基本情况

企业名称：中国建设银行股份有限公司江苏省分行

统一社会信用代码：91320000834786679A

成立日期：2005 年 3 月 2 日

注册地址：南京市白下区洪武路 188 号

负 责 人：刘广良

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债

券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇

存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；总行授权的外汇担保；结汇、

售汇；外汇票据承兑和贴现；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证

业务。经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（包括工程造价咨询业务）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）本次权益变动的基本情况

截至本公告披露日，建行江苏分行以集中竞价方式减持 980,500 股，占公司

总股本的 0.0202%，具体如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持价格

（元/股）

减持数量

（股）

占总股本

比例（%）

建行江苏

分行
集中竞价

2022年10月10日

～2022年10月24日
4.56-5.49 980,500 0.0202

本次权益变动前后，建行江苏分行在公司拥有权益的股份数量变动如下：

股东名称 股份性质
本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）

建行江苏

分行

无限售流

通股
243,615,103 5.0201 242,634,603 4.9999

二、其他情况说明

1、本次权益变动属于股份减持，未触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后，建行江苏分行不再为公司持股5%以上股东。

4、本次权益变动的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的《招商局南京油运股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

                                     2022 年 10 月 26 日