证券代码：600309          证券简称：万华化学         公告编号：临 2022-74 号

万华化学集团股份有限公司

关于控股股东承诺不减持的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

万华化学集团股份有限公司于 2022 年 10 月 24 日接到控股股东烟台国丰投

资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”）的承诺函，内容如下：

国丰集团对万华化学的战略布局和长期发展充满信心，国丰集团作为万华化

学的控股股东，目前没有减持股份的计划并承诺在未来六个月内不会减持所持万

华化学股份。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2022 年 10 月 25 日