证券代码：603819         证券简称：神力股份        公告编号：2022-002

常州神力电机股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益

变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从 6.25%减少至 5.00%。

一、本次权益变动基本情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日收到公

司股东常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）（以下简称“中科江南”）、

盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）（以下简称“中科盐发”）、宜兴

中科金源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“中科金源”）、常熟市中科

虞山创业投资企业（有限合伙）（以下简称“中科虞山”）的《简式权益变动

报告书》，现将相关内容公告如下：

（一）信息披露义务人基本情况

1、中科江南

企业名称 常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）

住所 常州国家高新区太湖东路 9-1 号 424 室

执行事务合伙人 中科招商投资管理集团有限公司（委派代表：单祥双）

社会统一信用代码 9132040058104211X2

经营范围 股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2011-08-09

2、中科盐发

企业名称 盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）

住所 盐城经济技术开发区松江路 18 号招商中心 106 室

执行事务合伙人 中科招商投资管理集团股份有限公司（委派代表：单祥双）

社会统一信用代码 91320900585523826T

经营范围

创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业

投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服

务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

成立日期 2011-11-02

3、中科金源

企业名称 宜兴中科金源创业投资企业（有限合伙）

住所 宜兴环科园绿园路 501 号

执行事务合伙人 中科招商投资管理集团股份有限公司(委派代表：单祥双)

社会统一信用代码 91320200583711321D

经营范围

创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与创

立创业投资企业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

成立日期 2011-09-27

4、中科虞山

企业名称 常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）

住所 常熟经济开发区通港路 88 号 5 楼 513 室

执行事务合伙人 中科招商投资管理集团股份有限公司（委派代表：单祥双）

社会统一信用代码 913205005822525309

经营范围

创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业

投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服

务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）

成立日期 2011-08-30

（二）本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，公司总股本为 217,730,187 股，信息披露义务人合计持

有公司股份 13,608,160 股，占当时公司总股本的 6.25%。2021 年 9 月 6 日至

2022 年 1月 17日，信息披露义务人通过集中竞价方式、大宗交易方式合计减持

2,721,616 股，减持后合计持有 10,886,544 股，占公司总股本 5.00%。

具体情况如下：

股东名称
权益变动前所持股份

数（股）

权益变动前

所持股份数

占总股本比

例（%）

权益变动后所持股份数

（股）

权益变动后

所持股份占

总股本比例

（%）

中科江南 6,847,982 3.15 6,767,982 3.11

中科金源 3,326,038 1.53 3,266,038 1.50

中科盐发 2,104,124 0.97 852,524 0.39

中科虞山 1,330,016 0.61 0 0

合计 13,608,160 6.25 10,886,544 5.00

注：比例合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

二、所涉及后续事项

1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、此次权益变动为中科江南、中科盐发、中科金源、中科虞山根据公司于

2021年8月7日发布的《关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：2021-037）

实施的减持。截至本公告披露日，减持计划尚未实施完毕。

3、本次权益变动信息披露义务人中科江南、中科盐发、中科金源、中科虞

山已履行权益变动报告义务，详见公司同日披露的《常州神力电机股份有限公

司简式权益变动报告书》。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日