证券简称：ST 熊猫                  证券代码：600599                 编号：临 2022-004

熊猫金控股份有限公司

股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司股票于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日和 1月 5日连续三个交易日内日

收盘价格涨幅偏离值累计达 15%，公司已于 2022 年 1 月 6 日披露了《股票交易异常波

动公告》（公告编号：临 2022-001），2022 年 1 月 6 日、1 月 7 日公司股票再次涨停，

短期内公司股价累计涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，敬请广大投资者注意二级市

场交易风险，理性决策，注意投资风险。

鉴于公司短期内股票价格波动较大，现对有关事项和风险说明如下：

1、银湖网已被立案，相关兑付工作尚未完成。根据公司前期已披露信息，截止 2021

年 5 月 31 日，银湖网剩余出借人数量 26,561 人，已兑付金额 13.52 亿元，待兑付余额

21.11 亿元。

2、公司控股股东及实际控制人共计持有公司股份无限售流通股份数 74,024,829

股，占公司总股本的 44.59%。目前，该股份已全部被上海金融法院司法冻结。

3、公司 2020 年度内部控制被出具否定意见的审计报告。主要是 2020 年度，公司

因受 P2P 的影响，公司除烟花贸易业务外，其他业务均处于萎缩状态，两个小贷子公司

人员均存在严重不足，公司对发放的小额贷款未履行必要的内控程序，未按照贷款管理

相关制度要求对贷款人进行必要的贷前审核及贷后管理，导致内部控制存在重大缺陷。

在审计过程中，公司年审会计师认为，公司未能向其提供本期新增贷款人员的贷前征信

信息审核及贷后的跟踪管理的完整资料，进而导致其无法判断贷款业务的合理性及贷款

损失准备计提的充分性，因此对公司 2020 年度内部控制出具否定意见的审计报告。导

致公司因触及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 13.9.1 第三项

“最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告”，公司股票自 2021 年 5 月 20

日起被实施其他风险警示。

4、自 2015 年起，公司由于业务调整，原有烟花内销公司逐步关停，银湖网自 2018

年 P2P 爆雷潮发生后目前也处于清退状态，公司主营业务聚焦于烟花出口及小贷业务。

同时监管部门也向小贷公司提出切实落实好服务中小微企业的鼓励政策，公司为了进一

步响应监管部门上述鼓励政策，加上公司 2018 年-2019 年已经连续两年亏损，2020 年

面临较大的经营压力，在充分考虑公司基本情况的前提下，为提升公司资金使用效率和

盈利能力，释放公司存量客户，公司 2020 年决定将小贷业务作为公司业绩增长的主要

发力点。2020 年度，公司烟花销售实现营业收入 1.43 亿元，较上年同期增长 23.38%。

公司旗下两家小贷公司共计实现营业收入 3,170.11 万元，较上年同期增长 96.77%。

5、截止本公告披露日，除已披露事项外，公司不存在其他应披露而未披露的事项。

本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和上海证券交易所网站是公司选定的

信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以在《上海证券报》和上海证券交易

所网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

                                       2022 年 1 月 8 日