证券代码： 600145     证券简称： *ST新亿    公告编号： 2021-165

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

关于公司部分破产重整投资人承诺限售期已满

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

2020年6月29日，控股股东新疆万源汇金投资控股有限公司承诺，自上市公

司复牌之日起至少限售三年，其他重整投资人承诺，自上市公司复牌之日起至少

限售一年，且约定了一年期结束后做自律性限售6个月，即锁定期结束后6个月内，

当股价低于5元/股时不通过二级市场以竞价的方式转让前述股份。

根据以上承诺，除控股股东以外的其他投资人限售承诺期已满。同时根据《上

海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的

规定，中国证券监督管理委员会立案调查期间，大股东不得减持股份，因此持股

5%以下的投资人贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）、深圳市瑞弘宝科技有

限公司、上海好润资产管理有限公司、广西沃洋能源有限公司、深圳市德天利科

技发展有限公司、昆山成通投资有限公司、深圳生命爱晚健康产业股权投资基金

合伙企业（有限合伙）所持上市公司股份自2022年1月1日起可通过二级市场以集

中竞价的方式减持，请投资者注意投资风险。

序

号
投资人名称 原持股数

获得转增的股

份数
合计持股数

1 贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙） 0 7,150.00 7,150.00

2 深圳市瑞弘宝科技有限公司 0 7,000.00 7,000.00

3 上海好润资产管理有限公司 0 7,000.00 7,000.00

4 广西沃洋能源有限公司 0 7,000.00 7,000.00

5 深圳市德天利科技发展有限公司 0 6,600.00 6,600.00

6 昆山成通投资有限公司 0 5,000.00 5,000.00

7
深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙

企业（有限合伙）
0 4,500.00 4,500.00

特此公告。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

2021年 12月 31日