证券代码：600145        证券简称：*ST 新亿       公告编号：2021－107

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

关于上海证券交易所问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海

证券交易所《关于*ST 新亿重整投资人通过大宗交易减持股份有关事项的问询函》

（上证公函【2021】2754 号），公司收到相关问询函后，针对相关问题及时进行

了核实，具体情况回复如下：

一、2021 年 7 月 15 日，公司公告称，上海好润在锁定期满后暂无减持计划。

请上海好润结合近期持股变动情况，说明前期信息披露是否真实、准确，是否存

在信息披露前后不一致的情况，相关股份减持行为是否违反前期承诺，并说明后

续减持计划

回复：

经核实，根据上海好润资产管理有限公司（以下简称“上海好润”）前次回

复函，截至 2021 年 7 月 15 日，上海好润确无减持计划；

根据本次上海好润的回复函，上海好润本次减持行为是其近期基于自身业务

发展及资金需求情况所做出的安排，相关信息披露真实、准确，不存在信息披露

前后不一致的情况。上海好润在锁定期结束后 6 个月内，选择通过大宗交易方式

转让股票的行为并未违反前期承诺，因此不存在违反承诺减持上市公司股票的情

况。具体详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于收到上海好润大宗交易

减持相关事项回函的公告》（公告编号：2021－106）。

二、前期，我部向你公司发出监管工作函（上证公函【2021】0691 号），要

求公司重整投资人核实复牌至今持股变动情况，以及后续减持计划等情况。截至

目前，深圳市德天利科技发展有限公司，深圳生命爱晚产业股权投资基金（有限

合伙）、昆山成通投资有限公司、深圳市易楚投资管理有限公司尚未回复。请公

司及相关重整投资人严格落实监管工作函要求，并履行信息披露义务。

回复：

经核查，公司根据贵部监管工作函（上证公函【2021】0691 号）的相关要求，

已向深圳市德天利科技发展有限公司、深圳生命爱晚产业股权投资基金（有限合

伙）、昆山成通投资有限公司、深圳市易楚投资管理有限公司四家公司发送了问

询函，并进行了电话通知，后续亦通过电话方式多次督促四家公司进行问询函的

回复。截至目前，上述四家公司仍未进行任何答复，公司将于近期再次发函进行

催促，后续得到回函后，将及时履行信息披露义务。

三、你公司重整投资人等相关股东在减持公司股票时，应当严格遵守有关规

定，切实履行股份减持的相关承诺。公司应当采取有维护上市公司及中小投资者

利益。

回复：

公司已督促相关重整投资人，切实履行重整时所做出的承诺，维护上市公司

及广大股东，尤其是中小股东利益，并将股东违规减持可能面临的处罚及相应风

险进行了告知。

公司后续将继续督促并监督相关股东，严格遵守有关规定，切实履行股份减

持的相关承诺，同时就相关信息及时进行公告。

特此公告。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日