证券代码：688139    证券简称：海尔生物   公告编号：2021-056

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

 本次权益变动后，宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称“奇君投资”）持有公司股份数量从 64,207,317 股减少至

48,350,071 股，持有股份占公司总股本比例从 20.25%减少至 15.25%。

 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）于

2021 年 9 月 22 日收到公司股东奇君投资发来的《青岛海尔生物医疗股份有限公

司简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况告知如下：

一、本次权益变动基本情况

1.信息披露义务人基本情况

名称 宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91330206MA2AH7X01C

注册地及主要经营场所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区

M0679

执行事务合伙人 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）

（委派代表：胡雄）

类型 有限合伙企业

主营业务 股权投资及相关咨询服务

成立日期 2018 年 2 月 12 日

合伙期限 至 2023 年 2 月 11 日

2.本次权益变动情况

本次权益变动中，信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗

交易系统减持公司股票，具体变动情况如下：

股东名称 减持时间 减持方式 减持数量（股） 占总股本比例

奇君投资 2020/12/28～

2021/9/22

集 中 竞 价 交

易、大宗交易

15,857,246 5.00%

3.股东权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数（股）
占总股本比

例（%）
股数（股）

占总股本比

例（%）

奇君投资

合计持有股

份
64,207,317 20.25 48,350,071 15.25

其中： 无限

售条件流通

股股份

64,207,317 20.25 48,350,071 15.25

备注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于履行此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购。

2、本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治

理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动事项已按规定编制简式权益变动报告书，具体内容请见公

司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股

份有限公司简式权益变动报告书》。

4、本次权益变动后，信息披露义务人奇君投资仍处于减持期，公司将督促

其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意

投资风险。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日