证券代码：600600          证券简称：青岛啤酒          公告编号：临 2021-035

青岛啤酒股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动达5%的提示公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）获知合计持有本公司总股本 5%以上股份的股

东复星国际有限公司旗下两家实体 Star Insurance Company 和 Fosun Industrial

Holdings Limited (复星产业控股有限公司)通过集中竞价方式于 2021年 8月 26日至

2021年9月8日减持本公司H股股份，导致复星国际有限公司旗下五家实体(包括:1.

复星产业控股有限公司；2.China Momentum Investment (BVI) Limited；3.Fidelidade

- Companhia de Seguros, S.A.；4. Peak Reinsurance Company Limited（鼎睿再保险有

限公司）以及 5.Star Insurance Company，合称“复星集团”)自 2020 年 12 月 11 日

至 2021 年 9 月 8 日累积减持本公司 H 股股份合计 68,222,317 股，减持股份比例达

到 5.00%（“本次权益变动”）。

 本次权益变动不触及要约收购，不会使本公司控股股东、实际控制人发生变化。

 复星集团合计持有本公司股份比例下降至 7.84%。

一、本次权益变动基本情况

本公司获知：于 2021 年 8 月 26 日至 2021 年 9 月 8 日， 复星国际有限公司旗下

两家实体 Star Insurance Company 和 Fosun Industrial Holdings Limited (复星产业控股有

限公司)通过集中竞价方式转让本公司 H 股股份 4,222,317 股，导致复星集团自 2020 年

12 月 11 日至 2021 年 9 月 8 日累积减持本公司 H 股股份合计 68,222,317 股，减持股份

比例达到 5.00%，需要在该事实发生之日起 3 日内编制权益变动报告书，并通知本公

司进行公告。

根据复星集团就本次权益变动编制的《简式权益变动报告书》的记载，截至本次

权益变动完成前，复星集团减持股份情况如下：

股东名称
减持

方式
减持期间

减持股数

（股）

减持比例

（%）

减持价格

区间

（港币/

股）

China Momentum

Investment (BVI) Limited

大宗

交易
2020.12.11 4,252,000 0.31% 75.33

Fidelidade - Companhia de

Seguros, S.A.

大宗

交易
2020.12.11 3,260,000 0.24% 75.33

Fosun Industrial Holdings

Limited

大宗

交易
2020.12.11 22,506,000 1.65% 75.33

Star Insurance Company
大宗

交易
2020.12.11 584,000 0.04% 75.33

Peak Reinsurance Company

Limited

大宗

交易
2020.12.11 398,000 0.03% 75.33

Fosun Industrial Holdings

Limited

大宗

交易
2021.04.29 24,000,000 1.76% 70.88

China Momentum

Investment (BVI) Limited

大宗

交易
2021.04.29 4,500,000 0.33% 70.88

Fidelidade - Companhia de

Seguros, S.A.

大宗

交易
2021.04.29 3,460,000 0.25% 70.88

Peak Reinsurance Company

Limited

大宗

交易
2021.04.29 420,000 0.03% 70.88

Star Insurance Company
大宗

交易
2021.04.29 620,000 0.05% 70.88

Star Insurance Company
集中

竞价
2021.08.26 310,000 0.02% 65.50

Star Insurance Company
集中

竞价
2021.08.27 236,000 0.02% 66.54

Star Insurance Company
集中

竞价
2021.08.30 346,000 0.03% 63.00

Star Insurance Company 集中

竞价
2021.08.31 430,000 0.03% 63.05

Star Insurance Company 集中

竞价
2021.09.01 530,000 0.04% 64.70

Star Insurance Company 集中

竞价
2021.09.02 242,317 0.02% 64.79

Fosun Industrial Holdings

Limited
集中

竞价
2021.09.03 336,000 0.02% 63.16

Fosun Industrial Holdings

Limited
集中

竞价
2021.09.06 574,000 0.04% 64.82

Fosun Industrial Holdings

Limited
集中

竞价
2021.09.07 462,000 0.03% 64.73

Fosun Industrial Holdings

Limited
集中

竞价
2021.09.08 756,000 0.06% 65.96

合计 68,222,317 5.00%

复星集团于 2020 年 11 月 21 日披露了《简式权益变动报告书》，前述《简式权益

变动报告书》载明的复星集团合计持有本公司 H 股数量为 175,206,236 股，合计持有前

述《简式权益变动报告书》公告时本公司已发行股份总数的比例为 12.84%。截止本公

告刊发之日，复星集团合计持有本公司 H 股数量为 106,983,919 股，合计持有本公司已

发行股份总数的比例为 7.84%。

注:上述 H 股百分比经舍入调整后计算。本公司于 2021 年 5 月 26 日在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本公司 A 股限制性股票激励计划预留部分

的授予登记后，本公司的总股本由 1,364,182,795 股变更为 1,364,476,795 股。

二、信息披露义务人的基本情况

（一）Fosun Industrial Holdings Limited（复星产业控股有限公司）

公司名称：Fosun Industrial Holdings Limited（复星产业控股有限公司）

注册地址：香港中环花园道 3 号中国工商银行大厦 808 室

（二）China Momentum Investment (BVI) Limited

公司名称：China Momentum Investment (BVI) Limited

注册地址：Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands

（三）Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.

公司名称：Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.

注册地址：Largo do Calhariz 30, 1200-086, Lisbon, Portugal

（四）Peak Reinsurance Company Limited（鼎睿再保险有限公司）

公司名称：Peak Reinsurance Company Limited（鼎睿再保险有限公司）

注册地址：香港中环皇后大道中 99 号中环中心 6501-06，6509-13 室

（五）Star Insurance Company

公司名称：Star Insurance Company

注册地址：26255 American Drive, Southfield, MI 48034, United States of America

三、所涉及后续事项

1、 本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、 本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，详见复星集团在上海

证券交易所网站披露的本次权益变动的《简式权益变动报告书》。本公司将根据股东后

续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日