江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ●本次权益变动属于合计持股 5%以上股东兴证证券资产管理有限公司(以下简称"兴证资管")履行此前已披露的股份减持计划,不触及要约收购。
 - ●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
- ●本次权益变动后,兴证资管合计持有公司股份 112,121,616 股,占公司总股本的比例为 4.999998%,不再是公司持股 5%以上股东。

一、本次权益变动基本情况

江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 4 月 2 日披露了《关于合计持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-019):公司合计持股 5%以上股东兴证证券资产管理有限公司(以下简称"兴证资管""信息披露义务人")管理的兴证证券资管一工商银行一兴证资管鑫成 61 号集合资产管理计划(以下简称"61 号计划")、兴证证券资管一工商银行一兴证资管鑫成 71 号双红利轮动集合资产管理计划(以下简称"71 号计划")、兴证证券资管一工商银行一兴证资管鑫成 63 号集合资产管理计划(以下简称"63 号计划")"拟自本次减持计划公告披露之日起的 15 个交易日之后的 180 日内(2021年 4 月 27日至 2021年 10月 23日),通过集中竞价交易方式减持共计不超过 44,848,663股,即不超过公司总股本的 2.00%,且在任意连续90 日内,集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%,即不超过 22,424,331股。"

2021年9月9日,公司收到兴证资管发来的《简式权益变动报告书》。现 将本次权益变动相关情况公告如下:

(一) 信息披露义务人基本情况

名称	兴证证券资产管理有限公司
171/1/1	八趾趾分叉/ 日生月1444

注册地	福建省平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼
统一社会信用代码	91350128399842778A
法定代表人	胡平生
注册资本	80000 万元
企业类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准
	后方可开展经营活动)
经营期限	2014-6-9 至无固定期限
通讯地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 9 楼
联系电话	021-38565866
主要股东	兴业证券股份有限公司,出资比例 100%

(二) 本次权益变动的情况

股东名	减持	减持期间	股份种	减持均价	减持股数	占股本
称	方式	λλ(141. λλ 11 ₁₁ 1	类	(元/股)	(股)	比例
61号	集中	2021/8/9~2021/9/8	人民币	2.64	6 210 000	0.27600/
计划	竞价	2021/8/9'~2021/9/8	普通股	2.04	6,210,000	0.2769%
71 号	集中	2021/4/27~2021/9/9	人民币	2.93	8,039,500	0.3585%
计划	竞价	2021/4/27 ~ 2021/9/9	普通股
63 号	集中	2021/9/20~ 2021/0/9	人民币	2.72	2 229 000	0.00000/
计划	竞价	2021/8/30~2021/9/8	普通股	2.72	2,238,990	0.0998%
合计	-	-	-		16,488,490	0.7353%

注:数据加总后与相关汇总数据存在尾差,为计算时四舍五入原因造成。备注:

- 1.61号计划、71号计划、63号计划均由兴证资管管理,构成一致行动人关系。
 - 2. 减持的股份来源: 非公开发行股份。
- 3. 本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
- 4. 本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
 - (三)本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份的情况 本次权益变动前,信息披露义务人管理的 61 号计划、71 号计划、63 号计划

合计持有公司股份 128,610,106 股,占公司总股本的 5.74%。

本次权益变动后,信息披露义务人管理的 61 号计划、71 号计划、63 号计划 合计持有公司股份 112,121,616 股,占公司总股本的 4.999998%,具体情况如下:

		本次变动前	持有股份	本次变动后持有股份
股东名称	股份性质		占总股本		占总股本
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
			(%)		(%)
61号 计划	合计持有股份	56,180,000	2.51%	49,970,000	2.23%
	其中:无限售流 通股	56,180,000	2.51%	49,970,000	2.23%
71 号 计划	合计持有股份	29,101,100	1.30%	21,061,600	0.94%
	其中: 无限售流 通股	29,101,100	1.30%	21,061,600	0.94%
63 号 计划	合计持有股份	43,329,006	1.93%	41,090,016	1.83%
	其中: 无限售流 通股	43,329,006	1.93%	41,090,016	1.83%

注: 数据加总后与相关汇总数据存在尾差,为计算时四舍五入原因造成。

二、所涉及后续事项

- (一)本次权益变动属于履行此前已披露的股份减持计划,不触及要约收购。
- (二)信息披露义务人兴证资管已按规定编制简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司简式权益变动报告书》。
 - (三)本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- (四)公司将持续关注兴证资管相关减持计划的实施情况,并按照相关要求 及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二一年九月十日