证券代码：603477         证券简称：巨星农牧         公告编号：2021-034

乐山巨星农牧股份有限公司

重大资产重组部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为 203,547,506 股

 本次限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 20 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1325 号文《关于核准四川振静股份

有限公司向四川巨星企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，同意乐山巨星

农牧股份有限公司（以下简称“公司”，由四川振静股份有限公司更名而来，详情请

见公司公告 2020-053 号）以发行股份及支付现金的方式向包括四川和邦投资集团有

限公司（以下简称“和邦集团”）、四川巨星企业集团有限公司在内的 41 名巨星农牧

有限公司（以下简称“巨星有限”）股东购买巨星有限 100%股权。本次发行股份购买

资产的数量为227,911,629股，其中公司控股股东和邦集团持有新增股份24,364,123

股，股份锁定期为 36 个月，其余 40 名股东共计持有新增股份 203,547,506 股，股份

锁定期为 12 个月。前述新增股份已于 2020 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司办理完成股份登记手续，登记完成后公司总股本增加至

467,911,629 股。

本次申请上市流通的限售股份为公司重大资产重组新增股份，共涉及 40 个股东，

分别是四川巨星企业集团有限公司、成都星晟投资有限公司、孙德越、李强、汝州市

慧智企业管理咨询中心（有限合伙）（由深圳慧智股权投资基金合伙企业（有限合伙）

更名而来）、汝州市慧明企业管理咨询中心（有限合伙）（由深圳慧明股权投资合伙企

业（有限合伙）更名而来）、徐晓、黄佳、上海博润投资管理有限公司、段利刚、龚

思远、徐成聪、宿友强、成都德商奇点汇智股权投资基金中心（有限合伙）、吴建明、

上海八考文化发展有限公司、郭汉玉、杭州方侠客投资有限公司、浙江正凯投资有限

公司、张旭锋、王晴霜、王智犍、应元力、刘建华、罗应春、余红兵、岳良泉、王少

青、成都凯比特尔企业管理咨询中心（普通合伙）、陶礼、唐光平、刘文博、梁春燕、

唐春祥、卢厚清、黄明刚、邹艳、古金华、朱强、赵鹏。上述股东持有的限售股共计

203,547,506 股，占公司总股本的 40.22%，将于 2021 年 7 月 20 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020 年 7 月，公司完成重大资产重组新增股份登记手续并发布相关公告（具体

内容详见公司公告 2020-046 号），公司新增股份 227,911,629 股，全部为有限售条件

流通股，公司总股本由 240,000,000 股变更为 467,911,629 股。

2021 年 7 月，公司完成非公开发行 A 股股票新增股份登记手续并发布相关公告

（详情请见公司公告 2021-030 号），公司新增股份 38,181,814 股，全部为有限售条

件流通股，公司总股本由 467,911,629 股变更为 506,093,443 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 506,093,443 股，其中有限售条件流通股

266,093,443 股，无限售条件流通股 240,000,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次限售股上市流通的上述 40 名股东做出的相关承诺如下：

1、如本公司/本企业/本人通过本次重组取得上市公司股份时，对所持有标的公

司股份持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本公司/本企业/本人以持续拥有权益不

足 12 个月的标的公司股份认购取得的上市公司新增股份，自发行结束之日起 36 个月

内将不以任何方式进行转让。

2、如本公司/本企业/本人通过本次重组取得上市公司股份时，对所持有标的公

司股份持续拥有权益的时间已满 12 个月，则本公司/本企业/本人认购取得的上市公

司新增股份自发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式进行转让。

3、上述转让方式包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，或

由上市公司进行回购，但在本公司/本企业/本人负有减值补偿义务、业绩补偿的情况

下（如适用），因减值补偿、业绩补偿而由上市公司回购或无偿赠与的除外。

4、本公司/本企业/本人在本次重组中所认购的上市公司股票由于送红股、转增

股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。

5、如前述股份锁定期限届满时，本公司/本企业/本人承担的补偿义务尚未履行

完毕（如适用），则本公司/本企业/本人通过本次重组取得的上市公司股份的锁定期

将顺延至本公司/本企业/本人补偿义务履行完毕之日。

6、如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司/本企业/本人不转让持有的上市公司

股份。

7、如中国证监会及/或上海证券交易所对上述锁定期安排另有规定，本公司/本

企业/本人届时将按照中国证监会及/或上海证券交易所的相关规定对上述锁定期安

排进行修订并予以执行。本公司/本企业/本人通过本次重组所获得的上市公司股份在

上述锁定期满后将按届时有效之法律、法规及上海证券交易所的相关规定办理解锁事

宜。

经上述股东自查、本公司及独立财务顾问核查，截至本公告披露日，上述股东均

严格履行了所做出的股份锁定承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，公司独立财务顾问华西证券股份有限公司认为：

本次重大资产重组限售股份解除限售上市流通事项符合《公司法》、《上海证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股份解除限售的数量和上市流

通时间符合相关法律法规及限售承诺。独立财务顾问对公司本次重大资产重组限售股

份解除限售上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 203,547,506 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 20 日；

限售股上市流通明细清单如下：

序

号

股东

名称

持有限售股数

量（单位：股）

持有限售股占公

司总股本比例（%）

本次上市流通数

量（单位：股）

剩余限售股

数量

1 四川巨星企业

集团有限公司
123,498,238 24.40 123,498,238 0

2 成都星晟投资

有限公司
24,547,022 4.85 24,547,022 0

3 孙德越 14,439,425 2.85 14,439,425 0

4 李强 4,813,141 0.95 4,813,141 0

5 汝州市慧智企

业管理咨询中
4,522,427 0.89 4,522,427 0

心（有限合伙）

6 汝州市慧明企

业管理咨询中

心（有限合伙）

4,143,152 0.82 4,143,152 0

7 徐晓 3,080,410 0.61 3,080,410 0

8 黄佳 2,887,885 0.57 2,887,885 0

9 上海博润投资

管理有限公司
1,925,256 0.38 1,925,256 0

10 段利刚 1,573,897 0.31 1,573,897 0

11 龚思远 1,443,942 0.29 1,443,942 0

12 徐成聪 1,010,759 0.20 1,010,759 0

13 宿友强 962,628 0.19 962,628 0

14 成都德商奇点

汇智股权投资

基金中心（有限

合伙）

962,628 0.19 962,628 0

15 吴建明 962,628 0.19 962,628 0

16 上海八考文化

发展有限公司
962,628 0.19 962,628 0

17 郭汉玉 962,628 0.19 962,628 0

18 杭州方侠客投

资有限公司
962,628 0.19 962,628 0

19 浙江正凯投资

有限公司
962,628 0.19 962,628 0

20 张旭锋 760,476 0.15 760,476 0

21 王晴霜 673,839 0.13 673,839 0

22 王智犍 673,839 0.13 673,839 0

23 应元力 587,203 0.12 587,203 0

24 刘建华 577,577 0.11 577,577 0

25 罗应春 577,577 0.11 577,577 0

26 余红兵 577,577 0.11 577,577 0

27 岳良泉 539,071 0.11 539,071 0

28 王少青 481,314 0.10 481,314 0

29 成都凯比特尔

企业管理咨询

中心（普通合

伙）

481,314 0.10 481,314 0

30 陶礼 442,809 0.09 442,809 0

31 唐光平 433,182 0.09 433,182 0

32 刘文博 385,051 0.08 385,051 0

33 梁春燕 385,051 0.08 385,051 0

34 唐春祥 365,798 0.07 365,798 0

35 卢厚清 336,919 0.07 336,919 0

36 黄明刚 240,657 0.05 240,657 0

37 邹艳 154,020 0.03 154,020 0

38 古金华 115,515 0.02 115,515 0

39 朱强 96,262 0.02 96,262 0

40 赵鹏 38,505 0.01 38,505 0

合计 203,547,506 40.22 203,547,506 0

六、股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件

的流通股份

其他境内法人持有股份 197,332,043 -162,967,921 34,364,122

境内自然人持有股份 68,761,400 -40,579,585 28,181,815

有限售条件的流通股份合计 266,093,443 -203,547,506 62,545,937

无限售条件

的流通股份

A 股 240,000,000 203,547,506 443,547,506

无限售条件的流通股份合计 240,000,000 203,547,506 443,547,506

股份总额  506,093,443 - 506,093,443

七、上网公告附件

《华西证券股份有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司重大资产重组部分限

售股份解除限售上市流通的核查意见》

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日