证券代码：600201        证券简称：生物股份        公告编号：临 2021-030

金宇生物技术股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施

或处罚及相关整改措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事

项已经第十届董事会第十次会议和第十届监事会第十次会议审议通过。根据相关要

求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果

如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况和相应

的整改措施

经自查，最近五年，公司曾收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下

简称“内蒙古证监局”）出具的 1份行政监管措施决定书并对相关问题进行了整改，

具体情况如下：

内蒙古证监局于 2016 年 8 月 3 日至 10 日期间对公司进行了现场检查。公司于

2016 年 12 月 1 日收到《关于对金宇生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决

定》（〔2016〕7 号，以下简称“《决定书》”）。

公司收到《决定书》后非常重视，及时向全体董事、监事和高级管理人员进行

了通报、传达，并依照规定于 2016 年 12 月 3 日披露了《公司关于收到中国证券监

督管理委员会内蒙古监管局行政监管措施决定书的公告》（临 2016-056 号）。对于

决定书中所指出的问题，公司成立了以董事长为组长，董事会秘书、财务总监及相

关高级管理人员为成员的专项整改领导小组，并组织有关人员对《决定书》涉及的

问题进行了认真的核查和分析，逐一制定整改措施，积极落实，公司前期已采取的

措施及下一步持续整改计划如下：

（一）公司会计估计变更未披露。根据财税〔2014〕75 号文件，2015 年，公

司子公司金宇保灵生物药品有限公司（以下简称“金宇保灵”）本期将 100 万元以

下研发用固定资产折旧一次性进费用，子公司扬州优邦生物制药有限公司（以下简

称“扬州优邦”）对生物制药专用设备采用加速折旧，两家子公司固定资产折旧方

法与生物股份年报披露的固定资产折旧政策不一致（公司 2015 年年报中披露的固

定资产折旧方法为年限平均法），共计影响当期固定资产折旧金额 1,557.39 万元，

上述事项应属会计估计变更。公司未对上述会计估计变更事项进行披露，年报中在

重要会计政策和会计估计变更中选定为不适用。违反《上市公司信息披露管理办法》

第三十条规定。

整改说明：2015 年度公司下属子公司金宇保灵、扬州优邦根据财税〔2014〕

第 75 号、国税总局 2014 年第 64 号规定“生物药品制造业，专用设备制造业，铁

路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，

仪器仪表制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等行业企业（以下简称“六大

行业”），2014 年 1 月 1 日后购进的固定资产（包括自行建造），允许按不低于企

业所得税法规定折旧年限的 60%缩短折旧年限，或选择采取双倍余额递减法或年数

总和法进行加速折旧”和第二条规定“生物药品制造业在 2014 年 1 月 1 日后购进

并专门用于研发活动的仪器、设备，单位价值不超过 100 万元的，可以一次性在计

算应纳税所得额时扣除”的相关优惠政策，金宇保灵本期将 100 万元以下研发用固

定资产折旧一次性进费用，扬州优邦对生物制药专用设备采用双倍余额递减法计提

了折旧。由于当时对会计估计变更披露要求学习与理解不够深入，认为临时采用财

税优惠政策的相关规定计提折旧可不作为会计估计变更，故未对此进行披露。

整改措施：公司在监管部门的指导下，已对 2016 年度相关问题进行了整改。

其中，金宇保灵已将 100 万元以下研发用固定资产折旧按公司会计政策进行正常计

提，扬州优邦也按公司会计政策年限平均法对其固定资产计提了折旧。

整改责任人：财务总监。

整改完成时间：已完成整改，并持续规范。

（二）公司财务报表列报不准确。公司2015年年报中，将预付技术使用费1,196

万元和外购用友 ERP 系统费用 268.27 万元在“在建工程”项目进行核算。合并现

金流量表时，将销售费用中技术推广费、疫苗补偿费等的现金流出 7,375.68 万元

计入“购买商品接受劳务支付的现金”。上述行为与《企业会计准则第 30 号—财

务报表列报》第九条不符，违反《上市公司信息披露管理办法》第二条规定。

整改措施：公司考虑到外购资产需要结合公司的硬件设备和人员投入，因此将

预付技术使用费1196万元和购买用友ERP系统费用268.27万元列入“在建工程”

核算。通过监管部门的指导和建议，公司业务人员认真学习了“开发支出”核算内

容，认为上述事项列报于“开发支出”更为恰当，并已对该账务进行了调整，具体

如下（单位：元）：

金宇保灵  借：研发支出-研发项目-牛支原体活疫苗 6000000

贷：在建工程-预付款项-客商 6000000

借：研发支出-研发项目-用友软件 2682700

贷：在建工程-预付款项-客商 2682700

扬州优邦  借：研发支出-猪伪狂犬耐热保护剂疫苗 2400000

贷：在建工程-工程改造-技术费用 2400000

借：研发支出-副猪嗜血杆菌三价疫苗 260000

贷：在建工程-工程改造-技术费用 260000

借：研发支出-鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征

三联灭活疫苗 1200000

贷：在建工程-工程改造-技术费用 1200000

借：研发支出-马流感灭活疫苗（H2N8）研制技术 2100000

贷：在建工程-工程改造-技术费用 2100000

公司合并现金流量表将销售费用中技术推广费、疫苗补偿费等费用 7375.68

万元计入“购买商品接受劳务支付的现金”，公司在财务核算时理解上述费用是与

公司经营密切相关而接受的劳务服务，因此计入“购买商品、接受劳务支付的现金”

较列入“支付其他与经营活动有关的现金”更为合适。监管部门检查建议公司销售

费用中技术推广费、疫苗补偿费等的现金流出不应列入“购买商品接受劳务支付的

现金”项目，公司接受监管部门的建议，已将此类性质的支出列入“支付其他与经

营活动有关的现金”。

整改责任人：财务总监。

整改完成时间：已完成整改，并持续规范。

（三）内幕信息知情人登记执行不到位。公司没有对分配股利、董事及三分之

一以上监事发生变化的情况制作内幕信息知情人档案；2015 年进行非公开发行时

未制作重大事项进程备忘录；没有对内幕信息知情人买卖本公司股票进行自查的相

关记录，内幕信息知情人登记制度中也没有规定进行自查的相关条款。违反《关于

上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、第十条、第十二条的

规定。

整改措施：公司将根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规

定》的要求进一步规范内幕信息管理行为，严格执行内幕信息知情人登记、内幕信

息知情人买卖股票自查及制作重大事项进程备忘录相关工作，组织公司董事、监事、

高级管理人员及相关人员学习《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的

规定》及《公司内幕信息知情人登记制度》等相关信息披露准则，并对《公司内幕

信息知情人登记制度》部分条款进行合理补充及修订。公司将不断提升相关人员的

业务素质、合规意识和责任意识，树立规范运作意识，明确信息披露及其相关部门

负责人在信息披露工作中的职责，保证内幕信息知情人登记工作的及时、准确、完

整。

整改责任人：董事会秘书。

整改完成时间：持续规范。

通过内蒙古证监局本次现场检查，公司对工作中存在的问题和缺陷有了深刻的

认识。内蒙古证监局对公司在内控建设、信息披露、会计核算和财务管理等方面提

出了宝贵意见，对公司未来不断提升管理和规范运作能力具有极大的促进作用。公

司将通过对问题的深入分析和相关规范的学习，对本次现场检查提出的问题及时作

出整改，并全面核查整改内容和效果，确保整改措施的有效落实。公司将以本次现

场检查和专项整改为契机，加强公司各级管理人员对法律法规的学习，全面梳理公

司各项制度的制定与执行，提升公司治理水平和规范运作能力，进而促进公司的长

期健康发展。

除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措

施的情形。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董   事   会

二〇二一年七月七日