股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B股    编号：2021-053

山西省国新能源股份有限公司

关于 5%以上股东违规减持公司股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日接到

持股 5%以上股东山西田森集团物流配送有限公司（以下简称“田森物流”）《关

于减持违规的相关说明》，现就有关事项披露如下：

田森物流作为公司持股 5%以上的股东，于 2021 年 4 月 26 日出具了《关于

股份减持计划的告知函》，我公司收到告知函后于 2021 年 4 月 27 日披露了《山

西省国新能源股份有限公司股东集中竞价减持股份计划的公告》（2021-030）。

根据公告内容，田森物流应于披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内减持

不超过 27,550,000 股,不超过公司总股本的 2%，且任意连续 90 个自然日内，减

持的股份总数量不超过公司总股本的 1%，即不超过 13,779,941 股（若上述相关

减持期间内，公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息

事项，减持股份数将相应进行调整）。根据减持计划披露内容，田森物流应于 2021

年 5 月 21 日至 2021 年 11 月 19 日期间履行减持计划。

因田森物流工作人员对减持规定 “披露之日起15个交易日之后的6个月内”

不熟悉，2021 年 5 月 19 日，误减持股份共计 623600 股，减持价格为 3.97 元。

发现问题后，田森物流及时组织相关人员对减持相关规定进行了学习和梳理，避

免再次出现不规范的情况。

因本次违规减持给广大投资者造成的不便，田森物流深表歉意，敬请广大投

资者谅解。

今后公司将持续关注股东减持行为，督促其落实减持规则，进一步加强信息

披露工作，履行信息披露人义务。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2021 年 6 月 7 日