证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2021-038

  江苏天奈科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示

 本次权益变动属于减持计划，不触及要约收购。

 本次权益变动后，公司股东 GRC SinoGreen Fund III, L.P.（以下简称“GRC

SinoGreen”）及其一致行动人 GVT Fund,L.P.（以下简称“GVT Fund”）合

计持有上市公司股份 11,592,844 股，占公司总股本比例为 4.99%。

 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、 本次权益变动的基本情况

1、信息披露义务人的基本情况

企业名称 GRC SinoGreen Fund III, L.P.

注册地址

c/o Campbells Corporate Services Limited, Floor

4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman

KY1-9010, Cayman Islands

法定代表人 任昭铭

注册资本 认缴出资额：109,595,956美元

统一社会信用代码 F32110213600003

企业类型 合伙企业

经营范围 私募股权投资

经营期限 2014.7.31-2025.7.30

主要股东

International Finance Corporation (18.25%)、

Netherlands Development Finance

Company(13.69%)

Mega International Commercial Bank Co.,

Ltd.(18.25%)

IFC Catalyst Fund, LP(15.33%)

通讯地址
北京市朝阳区建国门外大街乙12号汇京双子座大

厦东塔25层08B

2、一致行动人基本情况

企业名称 GVT Fund, L.P.

注册地址

c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box

309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104,

Cayman Islands

法定代表人 王秀钧

注册资本 认缴出资额：93,000,000美元

统一社会信用代码 F32110213600007

企业类型 合伙企业

经营范围 私募股权投资

经营期限 2011.08.08-2022.08.07

主要股东

Industrial Technology Investment Corporation

(36.20%)、

GRC Investment Partners Corporation

(18.71%)、

Mega International Commercial Bank Co.,

Ltd.(12.79%)、

MSIVC Asia Fund I (10.75%)

通讯地址
北京市朝阳区建国门外大街乙12号汇京双子座大

厦东塔25层08B

3、权益变动情况

2021 年 5 月 14 日公司收到了 GRC SinoGreen 及其一致行动人 GVT Fund 出

具的《简式权益变动报告书》，相关权益变动基本内容如下：

（1）信息披露义务人

股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）

GRC SinoGreen

Fund III, L.P.
大宗交易

2021/5/13-2021/

5/14
60.00-61.44 1,210,000 0.53%

合  计
2021/5/13-2021/

5/14
60.00-61.44 1,210,000 0.53%

（2） 一致行动人

股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股）
减持比例

（%）

GVT

Fund,

L.P.

集中竞价 2021/5/12-2021/5/14 66.01 280,104 0.13%

合  计  2021/5/12-2021/5/14 66.01 280,104 0.13%

4、权益变动前后持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人 GRC SinoGreen 及其一致行动人 GVT Fund

共持有上市公司 13,082,948 股股票，占上市公司已发行股票的 5.65%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人 GRC SinoGreen 及其一致行动人 GVT

Fund 共持有上市公司 11,592,844 股股票，持股比例减少至 4.99%。

备注：

根据公司于 2021 年 4 月 7 日披露的《天奈科技持股 5%以上股东减持股份计

划公告》（公告编号：2021-025），GRC SinoGreen 及其一致行动人 GVT Fund

合计持有 14,243,903 股，占公司总股本 6.14%，计划自本公告披露之日起 15 个

交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式减持不超过 2,318,581 股的公司股份，

占公司股份总数的比例不超过 1%。通过大宗交易方式减持数量不超过 4,637,162

股，占公司股份总数的比例不超过 2%，将于本减持计划公告披露之日起 3 个交

易日之后的 3个月内进行。

根据公司于 2021 年 5 月 7 日披露的《天奈科技关于股东权益变动的提示性

公告》（公告编号：2021-036），GRC SinoGreen 及其一致行动人 GVT Fund 持

有的公司股份从 6.14%减少至 5.65%。

根据公司于 2021 年 5 月 14 日收到的《简式权益变动书》，GRC SinoGreen

及其一致行动人 GVT Fund 持有的公司股份从 5.65%减少至 4.99%，本次减持后，

GRC SinoGreen 及其一致行动人 GVT Fund 不再是公司持股 5%以上的股东。

根据上述减持计划《天奈科技 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：

2021-025）GRC SinoGreen 及其一致行动人 GVT Fund 持有的股份从 6.14 减少至

4.99%，本次减持计划实施比例超过 1%。

二、 所涉及的后续事项

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规

定，本次权益变动涉及信息披露义务人 GRCSinoGreen 及其一致行动人 GVTFund

需要披露《简式权益变动报告书》，具体内容详见同日披露的《天奈科技简式权

益变动报告书》。

3、本次权益变动后，股东 GRC SinoGreen 及其一致行动人 GVT Fund 仍在其

减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相关减持规定，并及时向投资者披露

相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 15 日