证券代码：688200       证券简称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测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公告编号：20
013

北京华峰测控技术股份有限公司

股东询价转让终止公告

股东李寅、唐桂琴、陈爰华、王东光、刘惠鹏、赵铁周保证向公司提供的信息内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京华峰测控技术股份有限公司已于 2021 年 3 月 5 日公告《北京华峰测控

技术股份有限公司股东询价转让计划书》。本次拟询价转让股东为李寅、唐桂琴、

陈爰华、王东光、刘惠鹏、赵铁周（上述 6 名股东以下合称“出让方”），出让

方拟转让股份的总数为 816,917 股，占上市公司总股本的比例为 1.34%；

本次询价转让价格下限为 340.00 元/股，为华峰测控 2021 年 3 月 4 日收盘

价 392.10 元的 86.71%，为华峰测控前 20 个交易日股票交易均价 394.00 元的

86.29%。

因 A 股市场行情和公司股价出现大幅波动。各方经沟通，同意终止本次询价

转让。委托券商同意终止本次发行。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日