证券代码：603900         证券简称：莱绅通灵        公告编号：2021-057

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于控股股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动原因：马峻先生及其一致行动人履行先前减持承诺。

 本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

 本次权益变动导致传世美璟不再为公司控股股东、实际控制人的一致行

动人。

 马峭女士和马峻先生可能存在承诺期限内未能完成股份减持的风险，则

需要按照《上市公司收购管理办法》等规定，履行要约收购义务，请广

大投资者注意投资风险。

一、 本次权益变动基本情况

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人马

峻先生（及其一致行动人蔄毅泽女士、马峭女士）分别于 2021 年 12 月 2 日和

2021年 12月 14日作出了减持公司股份的相关承诺和计划，详情请见公司于 2021

年 12 月 3 日和 2021 年 12 月 15 日披露的《关于股东权益变动暨实际控制人发

生变更的提示性公告》和《莱绅通灵关于控股股东减持公司股份计划的提示性公

告》。

2021 年 12 月 28 日，公司收到马峻先生的书面通知：马峻先生和马峭女士

于 2021 年 12 月 27 日与庄瓯先生签订了股权转让协议，分别将持有的南京传世

美璟投资管理有限公司（以下简称“传世美璟”）10.00%和 18.65%的股权转让给

庄瓯先生；此外，马峻先生于 2021年 12月 27 日已辞去传世美璟执行董事职务；

至此，马峻先生及其一致行动人将不再为传世美璟的实际控制人。

根据马峻先生的书面通知和传世美璟出具的书面证明，至 2021 年 12 月 28

日，马峻先生持有传世美璟 27.30%的股权，不再为传世美璟的第一大股东，马峭

女士不再持有传世美璟股权。

二、 本次变动前后控股股东持股情况

1、 变动前相关股东持股情况

单位：股

姓名/名称 持股数量 持股比例

马峻及其一致行动人

马峻 85,575,000 25.13%

蔄毅泽 18,900,000 5.55%

马峭 53,042,900 15.58%

传世美璟 7,428,400 2.18%

小计 164,946,300 48.45%

马峻先生与蔄毅泽女士为夫妻关系，马峻先生与马峭女士为兄妹关系。本次

股东权益变动前，传世美璟为马峻先生（持股 37.30%）和马峭女士（持股 18.65%）

共同控制（合计持股 55.95%）的公司，为公司控股股东、实际控制人的一致行动

人。

2、 变动后相关股东持股情况

单位：股

姓名/名称 持股数量 持股比例

马峻及其一致行动人

马峻 85,575,000 25.13%

蔄毅泽 18,900,000 5.55%

马峭 53,042,900 15.58%

小计 157,517,900 46.26%

传世美璟 7,428,400 2.18%

马峻先生与蔄毅泽女士为夫妻关系，马峻先生与马峭女士为兄妹关系。本次

股东权益变动后，传世美璟不再为公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

三、 所涉及后续事项

本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变更。本次权益变动

后，传世美璟不再为公司控股股东、实际控制人的一致行动人。本次权益变动不

涉及披露权益变动报告书。

四、 风险提示

马峻先生及其一致行动人承诺将根据《上市公司收购管理办法》第六十一条

第二款之规定，在 2021 年 12 月 3 日起 30 日内将其或其控制的股东所持有的公

司股份减持到 30%或者 30%以下，不进行要约收购。马峭女士和马峻先生可能存

在承诺期限内未能完成减持股份的风险，则需要按照《上市公司收购管理办法》

等规定，履行要约收购义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2021年 12月 29日