证券代码：600378        证券简称：昊华科技      公告编号：临 2021-056

昊华化工科技集团股份有限公司

关于控股股东延长股份锁定期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年，昊华化工科技集团股份有限公司（原四川天一科技股份有限公司，

2019 年 5 月 21 日起名称变更为“昊华化工科技集团股份有限公司”，以下简称

“本公司”、“公司”或“昊华科技”）实施发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金（以下简称“本次交易”），以 11.08 元/股的发行价格向控股股东中国昊

华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）发行 539,992,707 股股份购买

其持有的 11 家公司股权。其中，发行股份购买资产的新增股份已于 2018 年 12

月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

一、股份锁定承诺情况

本次交易中，本公司控股股东中国昊华承诺：

“1. 本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自该股份交割完成（即上市

公司股份登记至本公司名下的相关手续完成，下同）之日起 36 个月内不进行转

让；2. 因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形，由本公司在本次交易中

取得的上市公司股份所衍生取得之孳息股份，本公司亦遵守上述承诺，即自本公

司在本次交易中取得上市公司股份交割完成之日起 36 个月内不对前述孳息股份

进行转让；3. 本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收

盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司

在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期将自动延长 6 个月。

上述锁定期届满后，本公司减持相应股份时，本公司将遵守《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。”

二、股份锁定承诺履行情况

中国昊华认购的 539,992,707 股股份自发行结束之日起 36 个月锁定期截止

日期为 2021 年 12 月 27 日。鉴于昊华科技股票于本次交易完成后 6 个月内连续

20 个交易日（2018 年 12 月 28 日至 2019 年 1 月 28 日期间）收盘价低于股票发

行价格 11.08 元/股，根据上述承诺，中国昊华认购的 539,992,707 股股份在 36 个

月锁定期限基础上自动延长 6 个月，即股份锁定期自动延长至 2022 年 6 月 27

日。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日