证券简称：ST 熊猫                 证券代码：600599                编号：临 2021-039

熊猫金控股份有限公司

关于收到上海证券交易所关于公司权益变动事项问询函的

公  告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司于2021年12月22日收到上海证券交易所上证公函【2021】

3011 号《关于 ST 熊猫权益变动事项的问询函》，具体内容如下：

2021 年 12 月 22 日，你公司披露公告称，章奕颖与陈建根、何伟芳、傅锋、何挺

强、赵晓峰、杜新达构成一致行动关系，合计持有公司股份 18.13%，权益变动的资

金来源于公司全资孙公司银湖网的投资人兑付资金。根据本所《股票上市规则》第 16.1

条规定，请公司及相关方核实并补充披露以下问题。

一、公告称，因陈建根、何伟芳、傅锋、何挺强、赵晓峰、杜新达同受章奕颖控

制，7 人构成一致行动关系，章奕颖向其余 6 人借用股票账户进行股票买卖，其余 6

人互相不认识，且对账户被借用不知情。其中，陈建根自 2017 年起即为公司前十大

股东。请公司及相关方补充披露：（1）章奕颖借用他人账户的具体情况，包括但不限

于借用方式、借用时间、股票账户营业部情况、账户开立方式、时间、是否本人开立，

交易委托方式等情况，并说明上述行为是否合法合规；（2）陈建根、何伟芳、傅锋、

何挺强、赵晓峰、杜新达 6 人买入 ST 熊猫股票的具体时间，对章奕颖借用其账户进

行股票买卖是否知情；（3）7 人构成一致行动关系的规则依据，前期未及时履行信息

披露义务的原因。请律师发表意见。

二、公告称，章奕颖为公司子公司银湖网投资人维权委员会的负责人，章奕颖使

用银湖网预计完成今年全年兑付计划后，剩余的 2 亿多元兑付投资人的资金用于投资

股票，请公司及相关方补充披露：（1）公司全资孙公司银湖网使用自身兑付资金投资

公司股票的行为，是否履行了必要的决策程序，是否合法合规，是否损害了债权人利

益；（2）章奕颖担任银湖网投资人维权委员会的负责人的选聘流程、任职时间、职责

范围等；（3）是否存在使用兑付资金购买其他上市公司股票的情况，请律师发表意见。

三、公告称，公司未对全资孙公司银湖网进行管控，银湖网目前由磴口县浩长咨

询服务有限公司（以下简称浩长公司）及其实控人刘海负责。请公司及相关方补充披

露：（1）公司未对银湖网实施有效控制的原因；（2）银湖网由浩长公司及其实控人负

责的原因及其商业合理性，是否履行必要的决策程序；（3）公司对银湖网未来控制权

的安排。

请公司收到本函后立即对外披露，并于 5 个交易日内回复本函。公司及全体董事、

监事、高级管理人员和权益变动信息披露义务人，应当充分披露权益变动相关事项，

保障投资者知情权，保证信息披露真实、准确、完整。如发现存在信息披露违规事项，

本所将依法予以严肃处理。

上海证券交易所上市公司

特此公告。

熊猫金控股份有限公司

2021 年 12 月 23 日