证券代码：600070        证券简称：浙江富润       公告编号：2021-054

浙江富润数字科技股份有限公司

关于减持“上峰水泥”股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 3 月 12 日至 2021 年 11 月 11 日期间，浙江富润数字科技股份有限

公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过大宗交易、集中竞价交易的方式累

计减持公司持有的甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”，证券代

码 000672）无限售条件流通股数量 12,049,907 股，减持均价为 20.2 元/股，本次

减持股份数量占上峰水泥总股本的比例为 1.48%。

本次减持金额约为 24337 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为

10.27%；十二个月内累计减持金额为 24337 万元，占公司最近一期经审计净资产

的比例为 10.27%；本次减持预计对公司 2021 年度税前利润的影响金额约为 828

万元。根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，本次交易由经营管理层负责操

作。

本次减持后，公司尚持有上峰水泥无限售条件流通股数量为 32,300,093 股，

占上峰水泥总股本的比例为 3.97%。

特此公告。

                                  浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 13 日