证券代码：
8085         证券简称：三友医疗      公告编号：2021-046

上海三友医疗器械股份有限公司

关于股东减持股份后持股比例低于 5％的提示性公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）

股东平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰格盈

科”）、淄博盈科恒通创业投资中心（有限合伙）（以下简称“盈科恒通”）、

平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科盛鑫”）、

平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科盛达”）、

平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科盛隆”）、

平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科盛通”）

履行已经披露的减持计划，不触及要约收购；

 本次权益变动后，泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛

隆和盈科盛通合计持有公司股份 10,266,670 股，占公司总股本的比例

为 4.999998%。

 本次权益变动不会使公司实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司于 2021 年 9 月 22 日披露《上海三友医疗器械股份有限公司关于持股

5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-044），股东泰格盈科、盈科恒

通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通拟通过集中竞价交易和大宗交易

的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 10,705,257 股，拟减持股份占公司

总股本的比例为 5.21%，其中：（1）拟通过集中竞价交易的方式减持不超过

4,106,600 股，自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6个月内（2021 年 10 月

21 日至 2022 年 4 月 20 日）实施，且任意连续 90 日内减持的股份总数不超过公

司股份总数的 1%；（2）拟通过大宗交易的方式减持不超过 6,598,657 股，自本

公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内（2021 年 9 月 28 日至 2022 年 3 月

27 日）实施，且任意连续 90 日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。

2021年 10月 29日收到股东泰格盈科发来的《关于股份减持情况的告知函》

及《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下：

1.信息披露义务人基本情况

（1）泰格盈科的基本情况如下：

企业名称 平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址 平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 6号楼 5层

511 室-4778(集群注册)

执行事务合伙人 盈科创新资产管理有限公司（委派代表：赖满英）

注册资本 53,000 万元人民币

统一社会信用代码 91350128MA2YBN3DXD

企业类型 有限合伙企业

经营范围 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人

的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提

供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业

投资管理顾问机构。

成立日期 2017 年 6 月 21 日

合伙期限 2017 年 6 月 21 至 2047 年 6 月 20 日

主要合伙人 杭州天捷投资管理有限公司 61.32%、杭州泰格股权投

资合伙企业（有限合伙）17.92%、淄博盈科盛世创业

投资中心（有限合伙）5.66%、陈春生 4.72%、盈科创

新资产管理有限公司 4.72%

通讯地址 上海市杨高中路 2433 弄联洋星座 G1 座

（2）盈科恒通的基本情况如下：

企业名称 淄博盈科恒通创业投资中心（有限合伙）

注册地址 山东省淄博市文昌湖省级旅游度假区萌水镇防汛路 1

号 401

执行事务合伙人 盈科创新资产管理有限公司（委派代表：赖满英）

注册资本 4,037.3 万元人民币

统一社会信用代码 91330206MA281T4J3F

企业类型 有限合伙企业

经营范围 创业投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准

不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公

众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2016 年 4 月 13 日

合伙期限 2016 年 4 月 13 日至无固定期限

主要合伙人 陈延标 11.48%、李云九 11.47%、罗斌 8.57%、李福生

7.43%、张海华 7.35%、齐学燕 4.95%、罗力勤 4.90%

通讯地址 上海市杨高中路 2433 弄联洋星座 G1 座

（3）盈科盛鑫的基本情况如下：

企业名称 平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心

执行事务合伙人 盈科创新资产管理有限公司（委派代表：赖满英）

注册资本 100,000 万元人民币

统一社会信用代码 91350128MA34AAKN3M

企业类型 有限合伙企业

经营范围 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人

的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提

供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业

投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2016 年 8 月 17 日

合伙期限 2016 年 8 月 17 日至 2046 年 8 月 16 日

主要合伙人 平潭盈科盛美创业投资合伙企业（有限合伙）

60.00%、平潭华晟创业投资合伙企业（有限合伙）

11.39%、平潭值得创业投资合伙企业（有限合伙）

9.03%、赖满英 3.00%

通讯地址 上海市杨高中路 2433 弄联洋星座 G1 座

（4）盈科盛达的基本情况如下：

企业名称 平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址 平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

执行事务合伙人 盈科创新资产管理有限公司（委派代表：赖满英）

注册资本 36,300 万元人民币

统一社会信用代码 91350128MA34A7LT0G

企业类型 有限合伙企业

经营范围 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人

的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提

供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业

投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2016 年 8 月 11 日

合伙期限 2016 年 8 月 11 日至 2046 年 8 月 10 日

主要合伙人 平潭兴富创业投资合伙企业（有限合伙）99.72%、盈

科创新资产管理有限公司 0.28%

通讯地址 上海市杨高中路 2433 弄联洋星座 G1 座

（5）盈科盛隆的基本情况如下：

企业名称 平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址 平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

执行事务合伙人 盈科创新资产管理有限公司（委派代表：赖满英）

注册资本 28,186.419294 万元人民币

统一社会信用代码 91350128MA34A7LQ61

企业类型 有限合伙企业

经营范围 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人

的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提

供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业

投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2016 年 8 月 11 日

合伙期限 2016 年 8 月 11 日至 2046 年 8 月 10 日

主要合伙人 宁波梅山保税港区苑博新启航投资合伙企业（有限合

伙）99.65%、盈科创新资产管理有限公司 0.35%

通讯地址 上海市杨高中路 2433 弄联洋星座 G1 座

（6）盈科盛通的基本情况如下：

企业名称 平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心

执行事务合伙人 盈科创新资产管理有限公司（委派代表：赖满英）

注册资本 36,200 万元人民币

统一社会信用代码 91350128MA34A7NC4R

企业类型 有限合伙企业

经营范围 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人

的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提

供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业

投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2016 年 8 月 11 日

合伙期限 2016 年 8 月 11 日至 2046 年 8 月 10 日

主要合伙人 平潭兴晟创业投资合伙企业（有限合伙）99.72%、盈

科创新资产管理有限公司 0.28%

通讯地址 上海市杨高中路 2433 弄联洋星座 G1 座

2.权益变动的基本情况

泰格盈科于 2021 年 10 月 27 日至 2021 年 10 月 29 日期间，通过集中竞价

的方式减持其所持有的公司无限售流通股数量 438,587 股，减持比例 0.2136%。

3.本次变动前后持有的股份数量及比例

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

持有数量

（股）

占总股本比

例（%）

持有数量

（股）

占总股本比

例（%）

泰格盈科

无限售条件

流通股股份

3,526,270 1.72 3,087,683  1.50

盈科恒通

无限售条件

流通股股份

1,275,837 0.62 1,275,837 0.62

盈科盛鑫

无限售条件

流通股股份

1,703,150  0.83 1,703,150  0.83

盈科盛达

无限售条件

流通股股份

1,400,000 0.68 1,400,000 0.68

盈科盛隆

无限售条件

流通股股份

1,400,000 0.68 1,400,000 0.68

盈科盛通

无限售条件

流通股股份

1,400,000 0.68 1,400,000 0.68

合计 - 10,705,257 5.21 10,266,670 5.00

注：上述数据保留两位小数，如有误差为四舍五入导致。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动系股东泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科

盛隆和盈科盛通实施减持计划，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行

证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法

规及规范性文件，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海三友

医疗器械股份有限公司简式权益变动报告书》。

4、本次权益变动后，泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛

隆和盈科盛通持股合计低于 5.00%，不再是公司持股 5%以上大股东。

5、公司已于 2021 年 9 月 22 日披露《上海三友医疗器械股份有限公司关于

持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-044），本次权益变动系实

施该减持计划。截至本公告披露日，泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、

盈科盛隆和盈科盛通尚未实施完成该减持计划。公司将督促其严格遵守相关减持

规定，并及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日