证券代码：605286        证券简称：同力日升        公告编号：2021-051

江苏同力日升机械股份有限公司

关于停牌前一个交易日前十大股东和

前十大流通股股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）筹划拟通过发行股份

及支付现金购买资产等方式取得北京天启鸿源新能源科技有限公司的控股权。因

有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公

司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司证券自 2021 年 10 月 8 日开市

时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司 2021 年

10 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于筹划重大资产

重组的停牌公告》（公告编号：2021-043）。

2021 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第

二次会议审议通过了《关于<江苏同力日升机械股份有限公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，具

体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日披露的相关公告。根据有关规定，经向上

海证券交易所申请，公司股票自 2021 年 10 月 22 日（周五）开市起复牌。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，

现将公司截止本次停牌前 1 个交易日（2021 年 9 月 30 日）A 股股东总户数、前

十大股东及前十大流通股股东的名称及持股数量公告如下：

一、股东总户数

截止 2021 年 9 月 30 日，公司股份总数 168,000,000 股，公司 A 股股东总户

数为 17,535 户。

二、前十大股东及前十大流通股股东的名称及持股数量

截止 2021 年 9 月 30 日，公司登记在册的前十大股东及前十大流通股股东的

名称及持股数量、占公司总股本的比例如下：

前十名股东持股情况

序号 股东名册
持股数量

（股）

占公司总股

本的比例

（%）

1 李国平 56815060 33.82

2 李腊琴 40801064 24.29

3 丹阳市日升企业管理有限公司 5945505 3.54

4 李静 5753424 3.42

5 李铮 5753424 3.42

6 丹阳市合力企业管理中心（有限合伙） 4931523 2.94

7

宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业

（有限合伙）－宁波梅山保税港区宜安投资

合伙企业（有限合伙）

2800000 1.67

8 孟林华 1650000 0.98

9

宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业

（有限合伙）－宁波梅山保税港区曦华股权

投资合伙企业（有限合伙）

1550000 0.92

10 杨协成 340200 0.20

前十大流通股股东持股情况

序号 股东名册

持有无限售

流通股股份

数量（股）

占公司无限

售流通股股

份的比例

（%）

1 杨协成 340200 0.81

2 闫卫 305800 0.73

3 管文英 299500 0.71

4 黄芳 264000 0.63

5 王晓音 200000 0.48

6 杨恩友 188900 0.45

7 蔡静华 158900 0.38

8 何军强 158700 0.38

9 夏惠清 154085 0.37

10 沈伟杰 141358 0.34

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日