证券代码：688068        证券简称：热景生物        公告编号：2021-005

北京热景生物技术股份有限公司

关于大股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

  本次权益变动属于减持，不触及要约收购

  本次权益变动后深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)（以下简称

“达晨创泰”）、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创

恒”）、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创瑞”）合计

持有北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份 4,573,210 股，

占公司总股本的 7.35%。

  本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

2021 年 1 月 15 日，公司接到达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞的通知，上述

股东于 2021 年 1 月 15 日通过大宗交易方式减持公司无限售流通股数量合计

1,240,900 股，占公司总股本的 2.00%。本次权益变动后，达晨创泰、达晨创恒、

达晨创瑞合计持有公司股份 4,573,210 股，占公司总股本的 7.35%。

（一）信息披露义务人基本情况

1、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)

企业名称 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)

企业类型 有限合伙企业

注册地址 深圳市福田区莲花街道深南大道特区报业大厦 2301

成立日期 2011-04-20

经营期限 2011-04-20 至 2021-04-20

注册资本 -

执行事务合伙人 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

执行事务合伙人委

派代表
刘昼

主要股东结构

天津歌斐嘉安股权投资基金合伙企业（有限合伙）11.58%,

上海景穆投资管理有限公司 10.70%,珠海臻浩股权投资中

心（有限合伙）8.78%

统一社会信用代码 9144030057312481XF

经营范围

创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创

业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管

理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问

机构。

2、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)

企业名称 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)

企业类型 有限合伙企业

注册地址 深圳市福田区莲花街道深南大道特区报业大厦 2305

成立日期 2011-04-19

经营期限 2011-04-19 至 长期

注册资本 123,040 万人民币

执行事务合伙人 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

执行事务合伙人委

派代表
刘昼

主要股东结构 吴培生 4.88%，勇晓京 4.55%。张姚杰 4.06%，赵怀刚 3.25%

统一社会信用代码 91440300573133812C

经营范围

创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创

业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管

理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问

机构。

3、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)

企业名称 深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)

企业类型 有限合伙企业

注册地址 深圳市福田区莲花街道深南大道特区报业大楼 2303

成立日期 2011-04-19

经营期限 2011-04-19 至 2021-04-19

注册资本 -

执行事务合伙人 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

执行事务合伙人委

派代表
刘昼

主要股东结构
湖南电广传媒股份有限公司 29.91%,珠海臻浩股权投资中

心（有限合伙）13.96%

统一社会信用代码 91440300573108297Y

经营范围

创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创

业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管

理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问

机构。

（二）本次权益变动基本情况

股东

名称

减持

方式
减持期间

减持价格（元/

股）

减持数量

（股）

减持比

例

达晨

创泰

大宗

交易
2021年1月15日 42.90 445,900 0.72%

达晨

创恒

大宗

交易
2021年1月15日 42.90 437,900 0.70%

达晨

创瑞

大宗

交易
2021年1月15日 42.90 357,100 0.57%

合计 - - - 1,240,900 2.00%

（三）本次权益变动前后持有的股份数量及比例

投资者名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

达晨创泰 无限售流通股 2,089,622 3.36% 1,643,722 2.64%

达晨创恒 无限售流通股 2,037,210 3.28% 1,599,310 2.57%

达晨创瑞 无限售流通股 1,687,278 2.71% 1,330,178 2.14%

合计 - 5,814,110 9.35% 4,573,210 7.35%

二、其他相关事项说明

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

2、上述股东权益变动事项已按规定编制简式权益变动报告书，详见公司同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京热景生物技术股份有

限公司简式权益变动报告书》。

3、本次权益变动后，依据公司于 2020 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《大股东减持计划公告》（公告编号：2020-055），上

述减持股东达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞仍在其减持计划实施期间，截至本公

告披露日，减持时间已过半。公司将督促减持股东严格遵守相关减持规定，及时

履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资者风险。

4、依据相关规定，本次大宗交易受让方受让的股份不受 6 个月内不得转让

的限制。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

 2021 年 1 月 16 日