证券代码：603507          证券简称：振江股份          公告编号：2020-075

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 本次权益变动属于原持股 5%以上股东减持，不触及要约收购。

 本次权益变动为温州东楷富文创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东

楷富文”）、上海创丰昕汇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“创丰昕汇”）、

上海创丰昕舟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创丰昕舟”）、上

海创丰昕文投资管理中心（有限合伙）（以下简称“创丰昕文”）、温州东仑

金投创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东仑金投”）一致行动人原

持股 5%以上股东的股份变动，不涉及公司控股股东或实际控制人持股发生变

化。

 本次权益变动后，以上一致行动人不再是公司持股 5%以上股东。

一、本次权益变动基本情况

2019 年 3 月 16 日至 2020 年 5 月 7 日，江苏振江新能源装备股份有限公司

（以下简称“公司”）披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-007、

2019-064、2020-036），东楷富文及其一致行动人计划在减持计划公告之日起 15

个交易日后通过集中竞价交易方式减持其所持公司股份, 减持价格视市场情况

确定。 2020 年 7 月 23 日，公司接到东楷富文及其一致行动人的通知，其于 2019

年 4 月 9 日至 2020 年 7 月 22 日期间，通过集中竞价交易方式减持公司无限售

流通股数量合计 506.63 万股，占公司总股本的 3.95%。本次权益变动后，东楷富

文及其一致行动人持有无限售流通股 638.55 万股，占公司总股本的 4.99%，不再

是公司持股 5%以上股东。

（一）信息披露义务人及其一致行动人基本情况

1、信息披露义务人基本情况

企业名称 温州东楷富文创业投资合伙企业（有限合伙）

住所 浙江省温州市蒲中路 4号 4层-2

执行事务合伙人 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司

统一社会信用代码 91330302336929876W

企业类型 有限合伙企业

经营范围
创业投资、投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

成立日期 2015年 4月 13日

经营期限 2015-04-13 至 2022-04-12

主要股东
招商财富资产管理有限公司、管冬梅、陈黛娜、郑金翠、

叶雪萍等

2、一致行动人 1基本情况

企业名称 上海创丰昕汇投资管理中心（有限合伙）

住所 上海市杨浦区包头路 92 号 309-12室

执行事务合伙人 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司

统一社会信用代码 91310110332529955A

企业类型 有限合伙企业

经营范围
投资管理，创业投资，投资咨询。【依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2015年 4月 10日

经营期限 2015-04-10 至 2021-04-09

主要股东 赵红涛、俞晖、阮学平、吴伟、吴岗等

3、一致行动人 2基本情况

企业名称 上海创丰昕舟创业投资合伙企业（有限合伙）

住所 上海市杨浦区包头路 92 号 310-1室

执行事务合伙人 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司

统一社会信用代码 91310110342456542A

企业类型 有限合伙企业

经营范围
创业投资，投资管理，投资咨询（不得从事经纪）。【依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2015年 5月 14日

经营期限 2015-05-14 至 2025-05-13

主要股东
招商财富资产管理有限公司、田桂珍、汪方、徐启刚、程

曦等

4、一致行动人 3基本情况

企业名称 上海创丰昕文投资管理中心（有限合伙）

住所 上海市杨浦区包头路 92 号 309-11室

执行事务合伙人 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司

统一社会信用代码 91310110332487273U

企业类型 有限合伙企业

经营范围
投资管理，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动】

成立日期 2015年 4月 3日

经营期限 2015-04-03 至 2023-04-02

主要股东
上海创丰昕原创业投资合伙企业（有限合伙）、申克杰、庄

毅、高吕权、赵鹏等

5、一致行动人 4基本情况

企业名称 温州东仑金投创业投资合伙企业（有限合伙）

住所 温州市蒲中路 4号 4层 B22-6

执行事务合伙人 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司

统一社会信用代码 91330302MA2850R07Y

企业类型 有限合伙企业

经营范围
创业投资、投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

成立日期 2015年 10月 13日

经营期限 2015-10-13 至 2020-10-12

主要股东
上海创丰投资管理股份有限公司、陈小梅、丁克凡、毛建

珍、蔡迎晖等

（二）本次权益变动情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持数量（万

股）

占总股本

比例

东楷富文,创丰

昕舟，创丰昕

文，创丰昕汇，

东仑金投

集中竞价
2019年 4月 9日

-2020年 7月 22日
506.63 3.95%

本次权益变动前后，东楷富文及其一致行动人在公司中拥有权益的股份数量如下：

股东名称 股份性质

本次权益变动前 本次权益变动后

持 股 数 量

（万股）

持股比例 持股数量

（万股）

持股比例

东楷富文,创丰

昕舟，创丰昕

文，创丰昕汇，

东仑金投

无限售流通

股

1,145.18 8.94% 638.55 4.99%

二、本次权益变动所涉及的后续事项

1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。东楷

富文及其一致行动人目前持有的公司股份和本次权益变动的股份，均为公司首次

公开发行股票前已持有的股份。

2、本次权益变动信息披露义务人为东楷富文及其一致行动人，上述权益变

动情况涉及的信息披露义务人披露的权益变动报告书详见公司同日在上海证券

交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司简

式权益变动报告书》，敬请投资者关注。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2020年 7月 24日