证券代码：600633                股票简称：浙数文化               编号：临2020-053

浙报数字文化集团股份有限公司

 关于控股子公司东方星空处置部分华数传媒股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

公司第七届董事会第九次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了

《关于公司控股子公司东方星空拟减持所持有的华数传媒股票的议案》，同意授

权公司总经理办公会议审议华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”，

股票代码：000156）股票减持计划，并由公司控股子公司东方星空创业投资有限

公司（以下简称“东方星空”）具体执行。减持方式包括大宗交易减持或通过证

券交易系统减持，并履行相关国资报备程序。详见公司于《上海证券报》和上海

证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的临 2015-057《浙报传媒关于第七届董

事会第九次会议决议的公告》和临 2015-066《浙报传媒 2015 年第三次临时股东

大会决议公告》。

二、近 12 个月的交易情况

东方星空于 2020 年 2 月 7 日至 7 月 21 日通过集中竞价方式累计出售华数传

媒 13,357,699 股，占其当前总股本 1,433,351,902 股的 0.93%，累计成交金额

16,908.86 万元，累计确认投资收益 2,343.87 万元。同时，东方星空分别于 2019

年 8 月 22 日和 2020 年 7 月 15 日收到华数传媒 2018 年度现金分红 1,014.96 万元

和 2019 年度现金分红 2,442.95 万元，并对上述现金分红款确认为投资收益。

因此，截至 2020 年 7 月 21 日，在过去 12 个月东方星空通过收到华数传媒

现金分红和减持华数传媒股票累计确认投资收益 5,801.78 万元，占公司 2019 年

度经审计的归属于上市公司净利润的 11.41%。

截至 2020 年 7 月 21 日，东方星空尚持有华数传媒无限售流通股 32,776,970

股，占其当前总股本的 2.29%。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日