股票代码:601012       股票简称:隆基股份     公告编号:临 2020-078 号

债券代码:136264       债券简称：16 隆基 01

隆基绿能科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持，不触及要约收购

 本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2020 年 7 月 21 日收

到公司持股 5%以上股东陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”）《关于

股份减持的告知函》，现将相关内容公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称：陕西煤业股份有限公司

统一社会信用代码：91610000681585170N

法定代表人：杨照乾

类型：股份有限公司(上市、国有控股)

注册资本：1,000,000 万元

住所：陕西省西安市高新区锦业一路 2号

通讯地址：陕西省西安市高新区锦业一路 2号

经营范围：煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用（限分支机构凭许可证

在有效期内经营）；煤炭铁路运输（限自营铁路）；新能源项目的投资、开发、经

营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）本次权益变动情况

本次权益变动前，陕西煤业直接和间接持有公司合计 269,889,997 股，占公

司总股本的 7.16%，其中：直接持有公司股份 146,385,162 股，占公司总股本的

3.88%；通过其设立的“西部信托·陕煤-朱雀产业投资单一资金信托”（以下简

称“朱雀信托”）间接持有公司股份 123,504,835 股，占公司总股本的 3.27%。

因朱雀信托存续期即将届满，需要退出并进行清算，陕西煤业于 2020 年 7

月 16 日至 2020 年 7 月 21 日通过朱雀信托经上海证券交易所集中竞价交易系统

减持公司股份 55,644,835 股，占公司总股本的 1.48%。

注：1、公司于 2020 年 7月 15 日收到陕西煤业通知，其于 2020 年 7 月 6日至 2020

年 7 月 15 日期间，通过其设立的朱雀信托经上海证券交易所集中竞价交易系统减持公

司股份 57,749,043 股，占公司总股本的 1.53%，减持后其直接和间接持股比例合计为

7.16%（详见公司 2020 年 7 月 17 日披露的《关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提

示性公告》）；

2、本次权益变动所涉及股份为无限售流通股，均享有表决权，不存在表决权委托

或受限等任何权利限制或被限制转让的情况；

3、陕西煤业持有的股份来源为其通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持、参

与公司配股以及因公司实施资本公积转增股本方案增加的股份；

4、本次权益变动不存在违反相关法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定

及相关承诺的情形。

二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

本次权益变动前后陕西煤业直接和间接持有公司股份情况如下：

股东
持有股

份性质

本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量

（股）

持股

比例

持股数量

（股）

持股

比例

陕西煤业股份有限公司
无限售

流通股
146,385,162 3.88% 146,385,162 3.88%

西部信托有限公司－西

部信托·陕煤－朱雀产

业投资单一资金信托

无限售

流通股
123,504,835 3.27%  67,860,000  1.80%

合计 - 269,889,997 7.16% 214,245,162 5.68%

注：1、以上持股比例各分项数值之和与合计尾数不符的情况为四舍五入原因造成；

2、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等

任何权利限制或被限制转让的情况。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

2、鉴于对公司价值的长期看好，陕西煤业承诺对于其直接持有的公司

3

146,385,162 股股份，自 2020 年 7 月 17 日起锁定 24 个月。

3、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

4、根据《上市公司收购管理办法》的规定，以上权益变动不涉及信息披露

义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披

露义务。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二零年七月二十三日