证券代码：600157       证券简称：永泰能源      公告编号：临 2020－051

永泰能源股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员

及所属子公司核心管理人员和公司控股股东管理层人员

自愿延长公司股票锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰能源股份有限公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及所属

子公司核心管理人员和公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）

管理层人员（上述人员以下统称“公司股票增持人员”）于 2020 年 2 月 5 日至

2 月 20 日对公司股票进行了增持，本次参与增持人员共计 67 人，增持公司股票

共计 13,911,458 股，占公司总股份的 0.1120%，成交总金额 18,612,772 元。现公

司股票增持人员自愿延长所持有公司股票的锁定期，具体情况如下：

一、公司股票增持人员持股情况

公司股票增持人员共计 67 人，目前持有公司股票共计 20,127,738 股，占公

司总股份的 0.1621%。具体情况如下：

1、公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员持股情况。

姓  名 职  务
目前个人

持股数量（股）

目前个人

持股比例（%）

王广西 董事长 450,000 0.0036

徐培忠 副董事长 480,000 0.0039

王  军 副董事长 480,000 0.0039

常胜秋
董  事

总经理
490,000 0.0039

涂为东 监事会主席 360,000 0.0029

王忠坤 监  事 360,000 0.0029

曹体伦 监  事 360,000 0.0029

王冬顺 副总经理 370,100 0.0030

张集英 副总经理 360,000 0.0029

裴余一 副总经理 360,000 0.0029

窦红平 副总经理 370,000 0.0030

李光华 副总经理 310,000 0.0025

刘保申 副总经理 30,0000 0.0024

卞鹏飞 总会计师 380,000 0.0031

李  军 董事会秘书 390,000 0.0031

合  计 5,820,100 0.0469

2、公司其他领导班子成员、副总监及证券事务代表共 9 人（含调整职务 1

人），目前持有公司股票共计 2,530,000 股，占公司总股份的 0.0204%。

3、公司所属子公司核心管理人员共 38 人，目前持有公司股票共计 10,832,638

股，占公司总股份的 0.0872%。

4、公司控股股东永泰集团管理层人员共 5 人，目前持有公司股票共计

945,000 股，占公司总股份的 0.0076%。

二、基于对公司债务重组和未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认

可，为了进一步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司及全体股东利益，

稳定公司市场预期、增强投资者信心，公司股票增持人员一致自愿将个人所持有

的全部公司股票锁定期由原增持完成之日起的 6 个月，延长至自本次公告之日起

的 12 月，即：锁定期为自 2020 年 5 月 27 日起至 2021 年 5 月 26 日止。

在上述锁定期内，公司股票增持人员承诺：不以任何形式和原因卖出所持有

的全部公司股票。

三、公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票还需遵守法律法规和证

券监管部门的相关规定。对于公司股票增持人员所持有的全部公司股票，公司将

严格按照相关法律法规的规定进行管理。

公司控股股东及公司管理层坚定看好资本市场及公司的发展前景，将加快推

进债务重组的各项工作，按照债委会及相关单位要求，力争年内完成债务重组，

努力树立良好的市场形象，全力维护资本市场及公司的健康、稳定发展。

特此公告。

                                     永泰能源股份有限公司董事会

                                       二○二○年五月二十七日