证券代码:600603     证券简称:广汇物流     公告编号:2020-034

广汇物流股份有限公司

关于重大资产重组之募集配套资金部分限售股

上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为 203,863,298 股，占公司总股本

16.19%

 本次限售股上市流通日期为 2020 年 4月 27 日

一、本次限售股上市类型

 (一)中国证监会核准情况

2016年12月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准大洲

兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）

有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许

可[2016]3162号），核准公司向新疆广汇实业投资（集团）有限责任

公司（以下简称“广汇集团”）发行250,126,582股股份、向西安龙

达投资管理有限公司（以下简称“西安龙达”）发行62,531,646股股

份、向新疆广汇化工建材有限责任公司（以下简称“广汇化建”）发

行16,455,696股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过

104,011,887股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

(二) 股份发行及登记上市情况

2016年12月28日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司

办理完毕向广汇集团、广汇化建和西安龙达发行股份购买资产的股份

登记手续，该次发行新增股份均为有限售条件流通股。

2017年4月26日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司

办理完毕向广汇集团、新疆萃锦投资有限公司（以下简称“萃锦投资”）、

新疆翰海股权投资有限公司（以下简称“翰海投资”）、赵素菲、姚

军发行股份募集配套资金的股份登记手续，该次发行新增股份均为有

限售条件流通股。

 (三)锁定期安排

序号 发行对象 发行股数（股） 限售期 解除限售日期

非公开发行股份购买资产

1 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 250,126,582 42 个月 2020.6.29

2 新疆广汇化工建材有限责任公司 16,455,696 42 个月 2020.6.29

3 西安龙达投资管理有限公司 62,531,646 18 个月
已于2018年 6月

28 日解除限售

小计 329,113,924 - -

非公开发行股份募集配套资金

1 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 26,002,972 36 个月 2020.4.27

2 新疆萃锦投资有限公司 41,604,755 36 个月 2020.4.27

3 新疆翰海股权投资有限公司 26,002,972 36 个月 2020.4.27

4 姚军 5,200,594 36 个月 2020.4.27

5 赵素菲 5,200,594 36 个月 2020.4.27

小计 104,011,887 - -

合计 433,125,811 - -

注：根据重大资产重组中广汇集团、广汇化建、西安龙达作为重大资产置换及发行股份

购买资产交易对方的承诺：（1）广汇集团、广汇化建因本次交易取得的上市公司股份，自

该等股份上市之日起36个月内不得转让，西安龙达因本次交易取得的上市公司股份，自该等

股份上市之日起12个月内不得转让；（2）本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20

个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则股票锁

定期自动延长6个月。因本次重大资产重组完成后6个月期末（即2017年6月28日）公司股票

收盘价11.81元/股低于本次重组发行价12.64元/股，故公司在本次重大资产重组中向广汇集

团发行的250,126,582股、向广汇化建发行的16,455,696股股份在36个月锁定期基础上自动

延长6个月，向西安龙达发行的62,531,646股股份在12个月锁定期基础上自动延长6个月。

本次上市流通的限售股为公司向广汇集团、萃锦投资 、翰海投

资、姚军、赵素菲募集配套资金发行的股份。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2017年9月28日，公司实施完成了2017年半年度资本公积金转增

股本方案，以公司总股本627,767,731股为基数，每10股转增4股，共

转增251,107,092股，转增后公司总股本为878,874,823股。本次上市

流通的限售股也由104,011,887股同比例增加为145,616,642股。

2018年5月25日，公司实施完成了2017年度资本公积金转增股本

方案，以公司总股本878,874,823股为基数，每10股转增4股，共转增

351,549,929股，转增后公司总股本为1,230,424,752股。本次上市流

通的限售股也由145,616,642股同比例增加为203,863,298股。

2018年7月6日，公司实施完成了2018年股权激励计划限制性股票

首次授予登记手续，登记限制性股票2,310万股，公司总股本由

1,230,424,752股增加至1,253,524,752股。

2018年12月25日，公司实施完成了对2018年股权激励计划股权激

励对象离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票820,000股的回

购注销手续，公司总股本由1,253,524,752股变更为1,252,704,752

股。

2019年5月29日，公司实施完成了2018年股权激励计划预留限制

性股票授予登记手续，登记限制性股票312.20万股，公司总股本由

1,252,704,752股增加至1,255,826,752股。

2019年7月2日，公司实施完成了对2018年股权激励计划股权激励

对象离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票1,060,000股的回

购注销手续，公司总股本由1,255,826,752股变更为1,254,766,752

股。

2020年3月27日，公司实施完成了2018年股权激励计划首次授予

部分股票期权的行权登记手续，本次行权的股权期权数量共计

5,129,495份，新增行权上市股票5,129,495股，公司总股本由

1,254,766,752股增加为1,259,896,247股。

截至本公告日，除上述事项外，本次限售股形成后公司股本数量

未发生其他变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请限售股上市流通的股东为广汇集团、萃锦投资、翰海投

资、姚军、赵素菲。该等股东在本次重大资产重组时作出的与募集配

套资金所发行的股份限售相关的承诺如下：

承诺类型 承诺内容

股份锁定

的承诺

本公司/人因本次交易取得的大洲兴业股份，自该等股份上市之日起

36 个月内不得转让。如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要

求不相符，本公司/人将根据监管机构的最新监管意见进行相应调

整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的

有关规定执行。

本次交易结束后，本公司/人由于大洲兴业送红股、转增股本等原因

增持的大洲兴业股份，亦应遵守上述约定。

截至本公告披露日，广汇集团、萃锦投资、翰海投资、姚军、赵

素菲严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通

的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况

五、中介机构核查意见

独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）

就本次公司重大资产重组之募集配套资金部分限售股份上市流通事

项发表核查意见如下：

截止本核查意见出具之日，广汇物流本次重大资产重组之募集配

套资金部分限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、

《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规

则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和

上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；上市公司对本次限售

股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；本独立财务顾问对上

市公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、交易的目的及对公司的影响

1、本次限售股上市流通数量为203,863,298股，占公司总股本

16.19%。

2、本次限售股上市流通日期为2020年4月27日。

3、本次限售股可上市流通情况如下：

单位：股

序号 股东名称 持有限售股数量

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流

通数量

剩余限售股

数量

1
新疆广汇实业投资（集团）有

限责任公司
541,213,926 42.96% 50,965,825 490,248,101

2 新疆萃锦投资有限公司 81,545,320 6.47% 81,545,320 0

3 新疆翰海股权投资有限公司 50,965,825 4.05% 50,965,825 0

4 姚军 10,193,165 0.81% 10,193,165 0

5 赵素菲 10,193,163 0.81% 10,193,163 0

合计 694,111,399 55.10% 203,863,298 490,248,101

七、股本变动结构表

单位：股

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件

的流通股份

1、其他境内法人持有股份 705,978,235 -183,476,970 522,501,265

2、境内自然人持有股份 38,362,328 -20,386,328 17,976,000

有限售条件的流通股份合计 744,340,563 -203,863,298 540,477,265

无限售条件

的流通股份

A 股 515,555,684 203,863,298 719,418,982

无限售条件的流通股份合计 515,555,684 203,863,298 719,418,982

股份总额 1,259,896,247 0 1,259,896,247

八、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于广汇物流股份有限公司重大资产

重组之募集配套资金部分限售股份上市流通的专项核查意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 22 日