1

证券代码：600310         证券简称：桂东电力     公告编号：临 2020-011

债券代码：151517         债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819         债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司

关于前十大股东持股情况的公告

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金事项，为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常

波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2020 年 3 月

6 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日披露的《关于筹划重大

资产重组停牌公告》（公告编号：临 2020-005）。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指

引》的相关要求，现将公司本次停牌前 1 个交易日(2020 年 3 月 5 日)前十大股

东和前十大流通股股东的名称、股份类别、持股数量和持股比例信息披露如下：

一、截至 2020 年 3 月 5 日，公司股东总户数为 39,879 户。

二、截至 2020 年 3 月 5 日，公司股份均为无限售条件的流通股。公司前十

大股东和前十大流通股股东情况一致，其名称、股份类别、持股数量及持股比例

情况具体如下：

序号 股东名称 股份类别 持股数量（股） 持股比例

1 广西正润发展集团有限公司 人民币普通股 414,147,990 50.03%

2 香港中央结算有限公司 人民币普通股 12,222,252 1.48%

3
广西贺州市广泽资本投资有

限公司
人民币普通股 10,663,536 1.29%

4 林民 人民币普通股 8,485,271 1.03%

5 中国证券金融股份有限公司 人民币普通股 3,537,900 0.43%

6 周华 人民币普通股 2,860,100 0.35%

7 刘国真 人民币普通股 2,372,600 0.29%

8 李凯邦 人民币普通股 1,998,400 0.24%

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

序号 股东名称 股份类别 持股数量（股） 持股比例

9 黎晨雨 人民币普通股 1,562,838 0.19%

10
广西壮族自治区水利厅那板

水库管理处
人民币普通股 1,560,807 0.19%

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东中，广西正润发展集团有限公司

为本公司控股股东，与前十名其他股东不存在关

联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关

系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露

管理办法》规定的一致行动人。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2020 年 3 月 19 日