证券代码：600692  证券简称：亚通股份  公告编号：2020-002

上海亚通股份有限公司

风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2020 年 3 月

13日、3月16日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，

根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票异常波动。3

月 17 日，公司股票继续涨停，鉴于近期公司股票波动较大，公司现

对有关事项和风险说明如下，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、土地流转新规对公司没有影响

公司自身农业土地储备总量小，根据《崇明区总体规划暨土地利

用总体规划（2017-2035）》，未来，崇明农用地转化为建设用地的空

间存在重大不确定性。国务院印发的《关于授权和委托用地审批权的

决定》(国发〔2020〕4 号)对公司业绩无影响，敬请投资者注意投资

风险。

二、公司市盈率高于同行业平均水平

根据中证指数有限公司发布的截止2020年3月17日的数据显示，

公司静态市盈率为 64.91，静态市净率为 3.77；根据中国证监会发布

的行业分类结果，公司所处的房地产行业的静态市盈率为 8.7，静态

市净率为 1.33。公司市盈率、市净率已远高于行业平均水平，敬请

投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》

刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日