证券代码：603458        证券简称：勘设股份       公告编号：2020-007

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于持股 5%以下股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 股东持股的基本情况

股东薛淑华、陈开强、田小波、刘宏力、饶毅刚、罗来明、喻鑫、杨胜波、

刘远祥、郑本伟、杨培、周森、赵杰华、刘曙光、刘志勇系公司首次公开发行前

持有公司股票的前 28 名股东（该部分股东为公司持股 5%以下股东，非公司董监

高人员及核心技术人员），其在公司首次公开发行时承诺：本人持有的公司股份

的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，

应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以

公告。

 集中竞价减持计划的实施结果情况

股东薛淑华、陈开强、田小波、刘宏力、饶毅刚、罗来明、喻鑫、杨胜波、

刘远祥、郑本伟、杨培、周森、赵杰华、刘曙光、刘志勇的减持计划详见公司于

2019 年 7 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份

关于持股 5%以下股东减持股份计划公告》（公告编号 2019-028）。

根据上述公告，以上股东计划拟减持合计不超过 12,662,775 股，占公司总

股本的 6.81%；截至 2020 年 2 月 11 日以上股东实际减持合计为 8,073,160 股，

占公司总股本的 4.34%，合计未完成数量 4,589,615 股。

截至 2020 年 2 月 11 日，股东薛淑华、陈开强、田小波、刘宏力、饶毅刚、

罗来明、喻鑫、杨胜波、刘远祥、郑本伟、杨培、周森、赵杰华、刘曙光、刘志

勇的减持期间已届满。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股）
持股比

例
当前持股股份来源

薛淑华 5%以下股东 2,132,660 1.17%
IPO 前取得：1,470,800 股

其他方式取得：661,860 股

陈开强 5%以下股东 390,920 0.21%
IPO 前取得：269,600 股

其他方式取得：121,320 股

田小波 5%以下股东 1,513,220 0.83%
IPO 前取得：1,043,600 股

其他方式取得：469,620 股

刘宏力 5%以下股东 435,000 0.24%
IPO 前取得：300,000 股

其他方式取得：135,000 股

饶毅刚 5%以下股东 630,025 0.34%

IPO 前取得：433,300 股

集中竞价交易取得：1,200 股

其他方式取得：195,525 股

罗来明 5%以下股东 1,384,460 0.76%
IPO 前取得：954,800 股

其他方式取得：429,660 股

喻鑫 5%以下股东 1,362,420 0.74%
IPO 前取得：939,600 股

其他方式取得：422,820 股

杨胜波 5%以下股东 814,320 0.45%
IPO 前取得：561,600 股

其他方式取得：252,720 股

刘远祥 5%以下股东 1,279,625 0.70%

IPO 前取得：879,400 股

集中竞价交易取得：3,100 股

其他方式取得：397,125 股

郑本伟 5%以下股东 342,055 0.19%
IPO 前取得：235,900 股

其他方式取得：106,155 股

杨培 5%以下股东 625,965 0.34%
IPO 前取得：431,700 股

其他方式取得：194,265 股

周森 5%以下股东 541,140 0.30%
IPO 前取得：373,200 股

其他方式取得：167,940 股

赵杰华 5%以下股东 922,635 0.50%
IPO 前取得：636,300 股

其他方式取得：286,335 股

刘曙光 5%以下股东 667,725 0.37%

IPO 前取得：457,500 股

集中竞价交易取得：3,000 股

其他方式取得：207,225 股

刘志勇 5%以下股东 1,017,610 0.56%
IPO 前取得：701,800 股

其他方式取得：315,810 股

注：上述持股来源中，其他方式取得为资本公积转增股本方式所得。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名

称

减持数量

（股）

减持比

例
减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成

情况

当前持股

数量（股）

当前持

股比例

薛淑华 210,000 0.11%
2019/8/15～

2020/2/11
集中竞价交易 19.13－19.32 4,024,519.30

未完成：

890,000 股
1,922,660 1.03%

陈开强 390,920 0.21%
2019/8/15～

2020/2/11
集中竞价交易 19.14－19.58 7,577,121.00 已完成 0 0%

田小波 759,945 0.41%
2019/8/15～

2020/2/11
集中竞价交易 19.297－20.84 14,997,611.75

未完成：

753,275 股
753,275 0.41%

刘宏力 435,000 0.23%
2019/8/15～

2020/2/11
集中竞价交易 19.17－19.40 8,352,000.00 已完成 0 0%

饶毅刚 173,950 0.09%
2019/8/15～

2020/2/11
集中竞价交易 19.14－19.30 3,343,653.00

未完成：

406,050 股
456,075 0.25%

罗来明 801,310 0.43%
2019/8/15～

2020/2/11
集中竞价交易 19.12－20.82 15,647,041.60

未完成：

583,150 股
583,150 0.31%

喻鑫 1,362,420 0.73%
2019/8/15～

2020/2/11
集中竞价交易 19.16－19.92 26,292,184.52 已完成 0 0%

杨胜波 215,455 0.116%
2019/8/15～

2020/2/11
集中竞价交易 19.18－19.66 4,161,140.65

未完成：

284,545 股
598,865 0.32%

刘远祥 1,279,625 0.69%
2019/8/15～

2020/2/11
集中竞价交易 19.13－20.95 24,741,019.00

未完成：

3125 股
3,125 0.0017%

郑本伟 322,055 0.17%
2019/8/15～

2020/2/11
集中竞价交易 19.13－19.44 6,179,052.00

未完成：

20,000 股
20,000 0.01%

杨培 130,000 0.07%
2019/8/15～

2020/2/11
集中竞价交易 19.35－20.98 2,575,700.00

未完成：

495,965 股
495,965 0.27%

周森 541,140 0.29%
2019/8/15～

2020/2/11
集中竞价交易 19.18－19.45 10,470,136.40 已完成 0 0%

赵杰华 597,615 0.32%
2019/8/15～

2020/2/11
集中竞价交易 19.13－21.00 11,607,870.50

未完成：

325,020 股
325,020 0.17%

刘曙光 374,350 0.20%
2019/8/15～

2020/2/11
集中竞价交易 19.14－19.20 7,193,162.50

未完成：

293,375 股
293,375 0.16%

刘志勇 482,500 0.26%
2019/8/15～

2020/2/11
集中竞价交易 19.12－19.55 9,298,334.00

未完成：

535,110 股
535,110 0.29%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2020/2/12