证券代码： 603010          证券简称：万盛股份       公告编号：2019-068

浙江万盛股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

部分限售股上市流通公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为 2,156,531 股

 本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 16 日

一、本次限售股上市类型

2015 年 10 月 8 日，中国证监会出具了《关于核准浙江万盛股份有限公司向

龚卫良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2261 号），

对公司收购张家港市大伟助剂有限公司进行核准。浙江万盛股份有限公司（以下

简称“公司”）向龚卫良发行 4,194,468 股股份、向勇新发行 2,796,312 股股

份、向黄德周发行 2,151,009 股股份、向龚诚发行 1,613,257 股股份购买相关

资产。同时核准非公开发行不超过 4,877,673 股新股募集本次发行股份购买资产

的配套资金。上述股份已于 2015 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司办理完毕股份登记手续。

根据龚卫良、勇新、黄德周、龚诚出具的《关于股份锁定期的承诺》，其股

份应于 2018 年 12 月 18 日上市流通。公司于 2018 年 12 月 13 日发布了《关于发

行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股上市流通公告》（公告编号：

2018-100），仅对配套资金限售股申请了解禁。因当时公司已知悉子公司大伟助

剂无法完全实现承诺业绩，存在业绩补偿的可能性，由于大伟助剂 2018 年度审

计报告尚未出具，无法测算业绩赔偿金额，为了有效防范风险，维护上市公司及

其他中小股东利益，截止目前，公司一直未给龚卫良、勇新、黄德周、龚诚所持

股份进行解禁。

因2018年业绩承诺未实现，根据公司与大伟助剂原股东龚卫良、勇新、黄德

周、龚诚签署的《盈利补偿协议》的约定，龚卫良、勇新、黄德周、龚诚需向公

司进行补偿，其中现金补偿23,808,109.20元，股份补偿7,511,017股。

2019年7月22日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于变

更重大资产重组业绩补偿义务人的议案》等相关议案，同意将重大资产重组业绩

补偿义务人由龚卫良、勇新、黄德周、龚诚变更为龚卫良，由龚卫良承担大伟助

剂2018年度业绩未完成所产生全部现金补偿23,808,109.20元及股份补偿

7,511,017股。龚卫良已于2019年7月31日完成了23,808,109.20元现金赔偿。

截至本公告日，龚卫良持有公司股份10,462,572股，其中7,000,000股仍处

于质押状态，其向公司提出龚诚所持部分限售股2,156,531股解禁申请，股份解

禁后减持一部分股票套现用于解除龚卫良的股份质押，确保龚卫良账户中有充足

的未质押股份用于股份赔偿。公司考虑到龚卫良、勇新、黄德周、龚诚目前持有

股票数量合计26,827,108股，需要补偿的股票数量7,511,017股，持有股票数量

远超过需要补偿的股票数量，其申请部分解禁股票的要求，符合现阶段的实际情

况，未解禁的股票完全可以保障业绩赔偿。经双方协商决定，本次申请解禁股份

数量2,156,531股，剩余未解禁股票（合计24,670,577股）待业绩承诺补偿义务

履行完毕后，再申请解禁。

本次上市流通的限售股为公司发行股份购买资产相关限售股，涉及龚诚 1

名自然人，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，锁定期已于 2018 年 12

月 18 日届满，其持有公司限售股 4,024,066 股，其中 2,156,531 股将于 2019

年 9 月 16 日起上市流通。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015 年 10 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万

盛股份有限公司向龚卫良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公

司向交易对方发行 10,755,046 股股份，同时核准非公开发行不超过 4,877,673

股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。此次新增股份已于 2015 年 12

月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。公

司上述非公开发行股票完成后，总股本为 115,632,719 股，其中无限售条件流通

股为 47,636,600 股，有限售条件流通股为 67,996,119 股。

2016 年 4 月 11 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度

利润分配方案》。即：以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 115,632,719 股为基数，

用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 2.30 元现金红利（含税），共计

26,595,525.37 元，剩余未分配利润 154,940,859.94 元结转以后年度分配,同时

以资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股。该方案实施完成后，公司总股本由

115,632,719 股增至 254,391,982 股，其中无限售条件流通股为 104,800,520

股，有限售条件流通股为 149,591,462 股。

2018 年 5 月 14 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于

回购注销张家港市大伟助剂有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案》，

同意公司以总价人民币 1元定向回购龚卫良、勇新、黄德周、龚诚业绩承诺期间

未完成业绩承诺应补偿的股份，分别为 1,754,564 股、1,169,709 股、899,776

股、674,832 股，合计 4,498,881 股。2018 年 7 月 23 日，公司完成注销所回购

股份，公司总股本由 254,391,982 股减少至 249,893,101 股, 其中无限售条件

流通股为 220,000,000 股，有限售条件流通股为 29,893,101 股。

2018 年 11 月 2 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关

于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要

的议案》及其相关事项的议案，同意公司实施股权激励。2018 年 12 月 7 日，中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司股权激励计划授予权益的登

记工作，公司总股本由 249,893,101 股增加至 253,073,101 股, 其中无限售条

件流通股为 220,000,000 股，有限售条件流通股为 33,073,101 股。

2019 年 5 月 13 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度

利润分配方案》。即：以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 253,073,101.00 股为

基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 1.5 元现金红利（含税），

共计 37,960,965.15 元，剩余未分配利润 348,788,026.39 元结转以后年度分配,

同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。该方案实施完成后，公司总股本

由 253,073,101 股增至 354,302,341 股，其中无限售条件流通股为 323,023,233

股，有限售条件流通股为 31,279,108 股。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

（草案）》，本次申请解除股份限售的股东龚诚作出的承诺如下：

（1）本人在本次交易中所认购的万盛股份的股票自股份发行结束之日起三

十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易

所的有关规定执行。

（2）限售期内，本人由于万盛股份实施送红股、资本公积金转增股本事项

而增持的万盛股份的股份，亦应遵守上述限售期限的约定。

截至本公告披露日，龚诚严格履行了其所作出的承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、风险防范措施

1、龚卫良、勇新、黄德周、龚诚出具承诺：龚卫良、勇新、黄德周、龚诚

名下所持有万盛股份未解禁部分股票在股份回购注销完成前，未经万盛股份董事

会决议，不得在该部分股票上设定任何权利负担或向第三方转让与该等股票相关

之股东权利或权益的，包括不限于股票质押、股票转让、委托第三方行使该等股

票对应之股东投票权、转让分红权或股利分配权等情形，如因股票质押等权益转

让事项，导致本次股份回购注销事项未能及时完成，本人承担连带赔偿责任。

2、公司实际控制人之一高献国出具承诺：公司本次申请龚诚名下 2,156,531

股股票解禁，解禁后龚诚将减持该部分股票套现用于解除龚卫良的股份质押，从

而确保龚卫良账户中有充足的未质押股份用于 7,511,017 股的股份赔偿。若在规

定期限内（2019 年 11 月 22 日前），龚卫良未完成股份赔偿义务，并最终导致上

市公司股票无法赔偿到位，本人愿意对此次申请解禁的 2,156,531 股股票承担连

带赔偿责任。

六、中介机构核查意见

独立财务顾问广发证券股份有限公司核查后认为：

万盛股份本次限售股份解除限售并上市流通符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和

规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、

法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了其股份锁定承诺。万盛股份

对本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整。业绩补偿事宜

尚在处理过程中，上市公司和承诺方正在积极处理该事宜，广发证券将持续关注

该事项的进展，请投资者关注相关风险。

七、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 2,156,531 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 16 日；

本次限售股上市流通明细清单

序号 股东名称
持有限售股数

量（股）

持有限售

股占公司

总股本比

例（%）

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股数量

(股）

1 龚诚 4,024,066 1.14 2,156,531 1,867,535

2 龚卫良 10,462,572 2.95 - 10,462,572

3 勇新 6,975,048 1.97 - 6,975,048

4 黄德周 5,365,422 1.51 - 5,365,422

合计 - 26,827,108 7.57 2,156,531 24,670,577

八、股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件

的流通股

1、其他境内法人持有股份 - - -

2、境内自然人持有股份 31,279,108 -2,156,531 29,122,577

有限售条件的流通股份合计 31,279,108 -2,156,531 29,122,577

无限售条件

的流通股份

A 股 323,023,233 2,156,531 325,179,764

无限售条件的流通股份合计 323,023,233 2,156,531 325,179,764

股份总额  354,302,341  354,302,341

九、 上网公告附件

《广发证券股份有限公司关于浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

                                                    2019 年 9 月 10 日