证券代码：603108         证券简称：润达医疗      公告编号：临 2019-063

上海润达医疗科技股份有限公司

股东权益变动提示性公告（减持）

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购

 本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化

一、 本次权益变动基本情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）于 2019

年 8 月 5 日披露了《关于公司控股股东、大股东签订《股份转让意向性框架协议》

的提示性公告》（公告编号：临 2019-060）。公司实际控制人朱文怡、冯荣于

2019 年 8 月 1 日与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国

投”）、刘辉签署了《股份转让意向性框架协议》（以下简称“意向性框架协议”），

朱文怡、冯荣及润达医疗管理层股东卫明、陈政、胡震宁、陆晓艳（以下合称“管

理层股东”）以及朱文怡所指定的其他股东拟向下城国投转让其持有的部分公司

股票，共计 116,000,000 股（占公司总股本的 20.02%）。管理层股东已授权朱文

怡代表其签署本意向性框架协议。若本次股份转让实施完成，则下城国投将持有

公司 20.02%的股份，同时冯荣、卫明将本次交易完成后持有公司剩余股份的表

决权授权给下城国投或其指定的第三方行使，表决权委托期限至冯荣、卫明所持

剩余股份出让及/或减持完毕之日止。下城国投将持有不少于 26%的公司股东大

会表决权，成为公司的控股股东。公司实际控制人由刘辉和朱文怡变更为杭州市

下城区人民政府。

《股份转让意向性框架协议》的主要内容详见公司于 2019 年 8 月 5 日披露

的《关于公司控股股东、大股东签订<股份转让意向性框架协议>的提示性公告》

（公告编号：临 2019-060）。

二、 本次信息披露义务人基本情况

1、朱文怡，其与刘辉为一致行动人关系，刘辉和朱文怡为润达医疗控股股

东、实际控制人。

截至本公告日，朱文怡直接持有公司股份总数为 117,422,176 股，占公司总

股本的 20.26%，其中无限售条件流通股数为 102,390,156 股，占公司总股本的

17.67%；其中有限售条件流通股数为 15,032,020 股，占公司总股本的 2.59%。刘

辉直接持有公司股份总数为 42,028,771 股，占公司总股本的 7.25%，其中无限售

条件流通股数为 19,480,742 股，占公司总股本的 3.36%；其中有限售条件流通股

数为 22,548,029 股，占公司总股本的 3.89%。

2、冯荣，为持有公司 5%以上股份的股东，与韩靖雅为夫妻关系，冯荣和韩

靖雅为一致行动人关系。

截至本公告日，冯荣直接持有公司股份总数为 54,009,425 股，占公司总股本

的 9.32%，全部为无限售条件流通股。韩靖雅直接持有公司股份总数为 3,564,000

股，占公司总股本的 0.61%，全部为无限售条件流通股。

3、卫明，为公司监事会主席。

截至本公告日，卫明直接持有公司股份总数为 28,615,712 股，占公司总股本

的 4.94%，全部为无限售条件流通股。

三、 所涉后续事项

1、若本次协议转让实施完成，下城国投将持有公司 116,000,000 股股票，占

公司总股本的 20.02%，同时冯荣、卫明将本次交易完成后持有公司剩余股份的

表决权授权给下城国投或其指定的第三方行使，下城国投将持有不少于 26%的公

司股东大会表决权，成为公司的控股股东。浙江省杭州市下城区财政局持有下城

国投 100%股权。公司实际控制人将由刘辉和朱文怡变更为杭州市下城区人民政

府。

2、本次权益变动后，冯荣不再为公司持股 5%以上大股东。

3、本次权益变动所涉及的信息披露义务人朱文怡、冯荣、下城国投已分别

编制权益变动报告书，并分别委托公司与本公告同日披露。

4、本次签订的《股份转让意向性框架协议》为意向性协议，本次协议转让

股份事项的最终方案尚需由朱文怡、冯荣等转让方与下城国投签署正式的《股份

转让协议》确定，正式协议的签署时间及能否签署存在不确定性。

5、本次协议转让股份事项尚需履行国有资产监督管理审批等多项审批程序。

6、根据相关规定，信息披露义务人就本次权益变动披露简式权益变动报告

书，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海

润达医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书（朱文怡）》、《上海润达医疗

科技股份有限公司简式权益变动报告书（冯荣 卫明）》。

公司将持续关注本次股东权益变动进展的相关事宜，并及时进行信息披露，

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日