证券代码: 603996

证券简称: ST 中新

公告编号: 临 2019-061

# 中新科技集团股份有限公司 关于豁免控股股东、实际控制人股份 减持和自愿锁定承诺的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月31日披露了《关于豁免控股股东、实际控制人股份减持和自愿锁定承诺的公告》(临2019-055),披露拟申请豁免中新集团"在增持完成后6个月内及其他法律法规规定的期限内不减持公司股票"的承诺。鉴于上述内容不符合短线交易的有关规定,不属于股东大会职权范围,现对该内容进行更正。具体更正内容如下:

### 更正前:

#### 二、本次申请豁免的股份减持承诺和自愿锁定承诺内容

#### (一) 申请豁免的承诺内容

本次申请豁免的股份减持承诺和自愿锁定承诺具体内容如下:

- 1. 控股股东中新产业集团的股份减持承诺
- (1) 在锁定期满后的二十四个月内,中新产业集团减持股份数量不超过锁 定期满时其持有公司股份总数的5%。
  - 2. 实际控制人陈德松、江珍慧的股份减持承诺
- (1) 在锁定期满后的二十四个月内,陈德松或江珍慧减持股份数量不超过锁定期满时其分别直接或间接持有公司股份总数的 5%。
  - 3. 陈德松、江珍慧的股份自愿锁定承诺

陈德松先生、江珍慧女士分别承诺:在公司首次开发行股票三年锁定期结束后,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接及间接持有的公司股份。

4. 中新产业集团增持计划实施结果中所作的股份减持承诺

中新产业集团于2019年3月21日完成增持计划,并承诺在增持完成后6个月内及其他法律法规规定的期限内不减持公司股票。

## 更正后:

- 二、本次申请豁免的股份减持承诺和自愿锁定承诺内容
- (一) 申请豁免的承诺内容

本次申请豁免的股份减持承诺和自愿锁定承诺具体内容如下:

- 1. 控股股东中新产业集团的股份减持承诺
- (1) 在锁定期满后的二十四个月内,中新产业集团减持股份数量不超过锁定期满时其持有公司股份总数的5%。
  - 2. 实际控制人陈德松、江珍慧的股份减持承诺
- (1) 在锁定期满后的二十四个月内,陈德松或江珍慧减持股份数量不超过锁定期满时其分别直接或间接持有公司股份总数的 5%。
  - 3. 陈德松、江珍慧的股份自愿锁定承诺

陈德松先生、江珍慧女士分别承诺:在公司首次开发行股票三年锁定期结束后,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接及间接持有的公司股份。

除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不 便深表歉意。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会 二〇一九年八月八日