江苏澄星磷化工股份有限公司 关于公司前十大股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项, 为确保信息披露公平性,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经 向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:澄星股份,证券代码:600078) 自2019年6月10日开市起停牌。具体内容详见公司于2019年6月6日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的《江苏澄星磷化工股 份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号: 2019-018)。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定, 现将公司停牌前1个交易日(即2019年6月6日)登记在册的股东总人数、前 10 大股东的名称及持股数量、前10 大流通股股东的名称及持股数量披露如下:

一、公司股东总人数

截至2019年6月6日,公司登记在册的股东总数为47,696户。

二、公司前十大股东

截至2019年6月6日,公司前十大股东的名称、持股数量和持股比例如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	江阴澄星实业集团有限公司	170, 826, 693	25. 78
2	江阴汉盈投资有限公司	106, 107, 921	16. 01
3	吴海燕	11, 720, 060	1.77
4	牟海鹏	4, 004, 341	0.60
5	马立晓	3, 441, 200	0. 52
6	中国证券金融股份有限公司	2, 593, 700	0.39
7	周文君	2, 443, 400	0. 37
8	李红	2, 270, 000	0.34
9	陆锦婵	1, 903, 500	0. 29
10	梁洁	1, 885, 000	0. 28

三、公司前十大流通股股东

截至 2019 年 6 月 6 日,公司前 10 大流通股股东的名称、持股数量和持股比例如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	江阴澄星实业集团有限公司	170, 826, 693	25. 78
2	江阴汉盈投资有限公司	106, 107, 921	16. 01
3	吴海燕	11, 720, 060	1. 77
4	牟海鹏	4, 004, 341	0.60
5	马立晓	3, 441, 200	0. 52
6	中国证券金融股份有限公司	2, 593, 700	0.39
7	周文君	2, 443, 400	0.37
8	李红	2, 270, 000	0.34
9	陆锦婵	1, 903, 500	0. 29
10	梁洁	1, 885, 000	0. 28

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2019年6月15日