证券代码：600708   证券简称：光明地产  公告编号：临 2019-061

光明房地产集团股份有限公司

关于股东上海农工商绿化有限公司

违规减持本公司股份的后续进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）

控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）的一致行动人上海

农工商绿化有限公司（下称“农工商绿化”）在未提前 15个交易日预先披露相

关减持计划公告的情况下，于 2019 年 5 月 14 日通过上海证券交易所集中竞价

交易系统累计减持本公司股份 1,101,796 股，占本公司总股本的 0.05%，成交

均价 6.4 元/股，成交价格区间为 6.19——6.52 元/股，变动金额 7,042,013.69

元。具体内容详见 2019 年 5 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2019-053）。

上述违规减持行为发生后，农工商绿化出具了《上海农工商绿化有限公司

关于违规减持光明房地产集团股份有限公司部分股份的承诺处理措施》，其中

明确：农工商绿化将于本《处理措施》出具之日起 10 个工作日内（即 2019 年

6 月 5 日前），主动将本次违规减持股票的全部收益（扣除成本后约 1,206,466

元）上缴给光明地产，归光明地产所有。具体内容详见 2019 年 5 月 23 日在《上

海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临

2019-055）。

截至本公告日，公司已收到农工商绿化上缴款项 1,206,466 元。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

                                 二○一九年六月六日