湖北凯乐科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人进行大宗交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019年5月24日接到公司第二大股东上海卓凡投资有限公司(以下简称"上海卓凡")及其一致行动人上海新一卓投资有限公司(以下简称"上海新一卓")的通知,上海卓凡和上海新一卓因自身资金需要,于2019年5月10日至2019年5月24日通过上海证券交易所大宗交易系统共减持其持有的本公司无限售条件股份10,676,098股,占目前公司总股本714,796,449股的1.49%。具体情况如下:

一、股东大宗交易的具体情况

1、股东大宗交易股份变动情况

股东名称	卖出期间	卖出价格 (元)	卖出股数 (股)	卖出占公司股份 总数比例(%)
上海卓凡	2019年5月10日	16. 52	5, 637, 400	0.79
上海卓凡	2019年5月14日	15. 65	350,000	0.05
上海卓凡	2019年5月15日	16. 92	1, 410, 000	0. 20
上海卓凡	2019年5月22日	16. 26	1, 112, 498	0. 16
上海卓凡	2019年5月24日	15. 87	490,000	0.07
上海新一卓	2019年5月10日	16. 52	809, 600	0. 11
上海新一卓	2019年5月15日	16. 92	866, 600	0. 12
	合计	10, 676, 098	1. 49

2、股东本次交易前后持股情况

	股份性质	本次交易前持有股份		本次交易后持有股份
股东名称		股数 (股)	占总股本 比例(%)	股数 (股)	占总股本 比例(%)
上海卓凡	合计持有股份	51, 283, 895	7. 17	42, 283, 997	5. 91
	其中: 无限售条件股份	38, 462, 921	5. 38	29, 463, 023	4. 12
	有限售条件股份	12, 820, 974	1. 79	12, 820, 974	1. 79
上海新一卓	合计持有股份	12, 466, 346	1. 75	10, 790, 146	1.51
	其中: 无限售条件股份	9, 349, 760	1. 31	7, 673, 560	1.07
	有限售条件股份	3, 116, 586	0. 44	3, 116, 586	0.44

以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数,表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差

异,是由于四舍五入所造成。

二、本次交易的承诺

本次交易定价为市场公允价格,符合法律法规和监管部门的规定,不涉及内 幕交易、利益输送及其他不正当的交易行为。

交易对方将严格遵守法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规则制度的要求,在本次交易完成后6个月内不减持本次大宗交易受让的公司股份。

三、其他相关说明

- 1、本次大宗交易行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规的有关规定。
- 2、本次交易不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司股权分布不具备 上市条件,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
 - 3、本次交易完成后,上海卓凡仍为本公司持股 5%以上的股东。 特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十五日