证券代码：600247    证券简称：*ST 成城      编号：2019-011

吉林成城集团股份有限公司

关于撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示

的公告

重要内容提示：

● 撤销退市风险警示及实施其他风险警示后的股票简称、股票代码、股票

价格的日涨跌幅限制：虽然公司撤销了退市风险警示，但因触及《上海证券交易

所股票上市规则》中其他风险警示情形，公司的股票简称将从“*ST 成城”变更

为“ST 成城”，交易日涨跌幅限制仍为 5%，股票代码“600247”不变。

● 撤销退市风险警示及实施其他风险警示后股票仍将在风险警示板交易

● 撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日：2019 年 5 月 9 日

●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于 2019 年 5

月 8 日停牌一天，于 2019 年 5 月 9 日起复牌。

一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示并实施其他风险警

示的起始日

（一）股票种类与简称：A 股股票简称将从“*ST 成城”变更为“ST 成城”

（二）股票代码仍为“600247”

（三）撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日：2019 年 5 月 9 日

二、股票撤销退市风险警示的情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）因 2016 年、2017 年度经

审计的净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）

项的规定：“最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负

值或者被追溯调整重述后连续为负值”，上海证券交易所于 2018 年 5 月 3 日对公

司股票实施了退市风险警示。股票简称由“ST 成城”变更为“*ST 成城”。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度带

强调事项段的保留意见的审计报告（亚会 A 审字（2019）0072 号）：截止 2018

年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 11,144,436.55 元，实

现营业收入 31,632,561.96 元，实现归属于上市公司股东的净利润 7,417,473.04

元。

公司《2018 年年度报告》已经 2018 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第十

三次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条关于退市风险警示情形

进行了逐项排查。公司认为，公司 2018 年度报告经审计的净利润指标涉及“退

市风险警示”的情形已消除，也不触及其他“退市风险警示”的情形。根据《上

海证券交易所股票上市规则》第 13.3.1 条的相关规定，公司符合申请撤销股票退

市风险警示的条件。经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司已向上海

证券交易所提出了撤销对公司股票实施的退市风险警示的申请。上海证券交易所

于 2019 年 5 月 7 日同意撤销对本公司股票实施的“退市风险警示”。

三、股票实施其他风险警示的情形

鉴于公司存在以下情况，可能导致投资者难以判断公司前景，根据《上海证

券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。

1、往年违反决策程序的担保，目前影响尚未消除：2011 年、2012 年公司为

子公司的民间借贷进行担保，未履行决策程序，目前因借款人起诉并已经法院判

决变为直接负债的情形有两笔，担保金额合计 134,600,000 元。（胡伟云----6710

万元;黄海波-----6750 万元）

2、本公司 2018 年度财务报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了带强调事项段的保留意见审计报告，审计报告中“与持续经营相关的重大

不确定性”事项为“成城集团 2018 年度净利润扣除当期非经常性损益 7991.36

万元后亏损 7,126.56 万元，截至报表日资产总额 96265.15 万元，归属于母公司

的股东权益 1114.44 万元，资产负债率已达 97.77%；截至 2018 年 12 月 31 日，

成城集团通过鼎盛泰盈投入有限合伙企业中能建成城股权达 89910.23 万元，占

成城集团资产总额的 93.40%，导致企业缺乏流动资金，其持续经营能力存在重

大不确定性。”

3、公司 2018 年度实现营业收入 31,632,561.96 元，归属于上市公司股东的

净利润 7,417,473.04 元，盈利能力有所改善，但前几年公司一直处于形成稳定盈

利模式的转型期，公司盈利能力较弱，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润连续为负值。公司在 2018 年因 2016 年度、2017 年度经审计的净利润

均为负值，公司股票被上海证券交易所实施过退市风险警示。

鉴于上述情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.4.1 条等相关规定，

公司股票自 2019 年 5 月 9 日起实施其他风险警示。

四、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于 2019 年 5 月

8 日停牌一天，自 2019 年 5 月 9 日起撤销退市风险警示及实施其他风险警示，

股票简称将从“*ST 成城”变更为“ST 成城”，交易日涨跌幅限制仍为 5%，股

票代码“600247”不变。

公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日