# 申港证券股份有限公司关于江西沃格光电股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见

申港证券股份有限公司(以下简称"申港证券")作为江西沃格光电股份有限公司(以下简称"沃格光电"或"公司")首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,经审慎核查,对沃格光电本次首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查,并出具核查意见如下:

#### 一、本次限售股上市类型

江西沃格光电股份有限公司(以下简称"沃格光电"或"公司") 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]519号)核准,向社会公众首次公开发行人民币普通股23,648,889股,经上海证券交易所同意,于2018年4月17日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行A股股票完成后,公司总股本为94,595,556股,其中无限售条件流通股为23,648,889股,有限售条件流通股为70,946,667股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及深圳市创东方富凯 投资企业(有限合伙)、黄静红、深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)等 共计70名股东,该部分限售股共计40,678,416股,占公司总股本的43.0025%,锁 定期自公司股票上市之日起12个月,现锁定期即将届满,将于2019年4月18日起 上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为94,595,556股,其中无限售条件流通股为23,648,889股,有限售条件流通股为70,946,667股。

本次限售股形成至今,公司未发生转股、送股、配股、公积金转增股本等会导致公司股本发生变化的事宜,公司股本总数未发生变化。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次申请限售股份上市流通所 涉及到的股东所做的承诺及履行情况如下:

公司股东深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)与深圳市创东方富本投资企业(有限合伙)承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其在首次公开发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,发行人首次公开发行股票前已发行的股份,自发行人股票上市之日起一年内不得转让。

截至本公告日,本次申请限售股份上市流通的限售股持有人严格履行了公司 首次公开发行股票并上市时所做出的承诺及《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规规定,不存在相关承诺未履行或违反相关规定的情形而影响本次限 售股上市流通的情况。

本次申请限售股份上市流通的限售股持有人无上市特别承诺。

### 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为40,678,416股;

本次限售股上市流通日期为2019年4月18日;

#### (一) 首发限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位:股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市流通 数量(单位: 股)	剩余限售股 数量(单 位:股)
1	深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)	9, 991, 182	10. 5620%	9, 991, 182	0
2	黄静红	3, 440, 394	3. 6370%	3, 440, 394	0
3	深圳市富海新材股权投资 基金(有限合伙)	3, 252, 332	3. 4381%	3, 252, 332	0
4	杜平文	2, 594, 403	2. 7426%	2, 594, 403	0
5	深圳市创东方富本投资企业(有限合伙)	2, 122, 770	2. 2440%	2, 122, 770	0
6	蒋伟	1, 900, 000	2. 0086%	1, 900, 000	0

I _	I= 1		. =0.1111
7	何修文	1, 687, 667	1. 7841%	1, 687, 667	0
8	康志华	1, 280, 000	1. 3531%	1, 280, 000	0
9	张惠强	1, 217, 000	1. 2865%	1, 217, 000	0
10	<b>人</b> 仇彩君	1,000,000	1. 0571%	1,000,000	0
11	侯建刚	960,000	1.0148%	960, 000	0
12	深圳前海华捷股权投资合 伙企业(有限合伙)	950,000	1. 0043%	950, 000	0
13	冷杏波	944,000	0.9979%	944, 000	0
14	新余泓奥投资管理中心 (有限合伙)	900,000	0. 9514%	900, 000	0
15	深圳市众投四邦投资企业 (有限合伙)	633, 333	0. 6695%	633, 333	0
16	黄艳萍	633,000	0.6692%	633, 000	0
17	广州安芙兰创业投资合伙 企业(有限合伙)	633,000	0. 6692%	633, 000	0
18	郭红卫	632,000	0.6681%	632,000	0
19	深圳市前海博林股权投资 基金有限公司	600,000	0. 6343%	600,000	0
20	深圳市众投六十九邦投资 企业(有限合伙)	600,000	0. 6343%	600,000	0
21	张楠	586,000	0. 6195%	586,000	0
22	中信证券股份有限公司	507, 333	0. 5363%	507, 333	0
23	深圳市佳远恒通投资基金 有限公司	506, 667	0. 5356%	506, 667	0
24	何为	316,667	0. 3348%	316, 667	0
25	赵湘良	316,667	0.3348%	316, 667	0
26	雷石付	298,000	0.3150%	298, 000	0
27	陆辰麟	267, 667	0. 2830%	267, 667	0
28	陈文	263, 667	0. 2787%	263, 667	0
29	徐梅春	254, 667	0. 2692%	254, 667	0
30	江西汇洋实业有限公司	190,000	0. 2009%	190,000	0
31	江虹	150,000	0. 1586%	150,000	0
32	程中星	148,000	0. 1565%	148, 000	0
33	孔亮	143,000	0. 1512%	143, 000	0
34	贺新华	120,000	0. 1269%	120,000	0
35	深圳市前海迈信互联网金 融服务有限公司	100,000	0. 1057%	100,000	0
36	秦峰	88,000	0.0930%	88,000	0
37	方菁	64,667	0. 0684%	64, 667	0
38	刘煜	63, 333	0.0670%	63, 333	0
39	王正斌	47,000	0. 0497%	47,000	0
40	丁文忠	44,000	0. 0465%	44, 000	0
41	吕晓庄	40,000	0. 0423%	40,000	0

42	黄永	33,000	0. 0349%	33,000	0
43	周银宏	19,000	0. 0201%	19,000	0
44	武成芬	17,000	0.0180%	17,000	0
45	焦月生	15,000	0. 0159%	15,000	0
46	邢淏	13,000	0. 0137%	13,000	0
47	杨亚军	12,000	0. 0127%	12,000	0
48	乐永尧	11,000	0.0116%	11,000	0
49	王海萍	11,000	0.0116%	11,000	0
50	阳志勇	10,000	0.0106%	10,000	0
51	连仕良	6,000	0.0063%	6,000	0
52	朱惠怡	6,000	0.0063%	6,000	0
53	胡洪纲	5,000	0.0053%	5,000	0
54	詹超	4,000	0. 0042%	4,000	0
55	张爱武	4,000	0.0042%	4,000	0
56	方小丽	4,000	0.0042%	4,000	0
57	高凤勇	4,000	0.0042%	4,000	0
58	陈洪新	3,000	0.0032%	3,000	0
59	郑昆石	3,000	0.0032%	3,000	0
60	王庆财	2,000	0.0021%	2,000	0
61	张洋	1,000	0.0011%	1,000	0
62	翟仁龙	1,000	0.0011%	1,000	0
63	姚继红	1,000	0.0011%	1,000	0
64	陈小霞	1,000	0.0011%	1,000	0
65	黎倩嫔	1,000	0.0011%	1,000	0
66	江宏彬	1,000	0.0011%	1,000	0
67	徐丕佳	1,000	0.0011%	1,000	0
68	阮栩栩	1,000	0.0011%	1,000	0
69	韩百忠	1,000	0.0011%	1,000	0
70	石薇	1,000	0.0011%	1,000	0
	合计	40, 678, 416	43. 0025%	40, 678, 416	0

## (二)股本变动结构表

单位: 股		本次上市前	变动数	本次上市后
去四年女件的法	1、境内非国有法人持有股份	25, 420, 617	-20, 986, 617	4, 434, 000
有限售条件的流 通股份	2、境内自然人持有股份	45, 526, 050	-19, 691, 799	25, 834, 251
<b>通</b> 成切	有限售条件的流通股份合计	70, 946, 667	-40, 678, 416	30, 268, 251
无限售条件的流	A 股	23, 648, 889	40, 678, 416	64, 327, 305
通股份	无限售条件的流通股份合计	23, 648, 889	40, 678, 416	64, 327, 305
股份总额		94, 595, 556	0	94, 595, 556

## 五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构申港证券股份有限公司认为:

沃格光电本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具日,公司关于本次限售股份上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构申港证券股份有限公司对沃格光电本次限售股上市流通无异议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《申港证券股份有限公司关于江西沃格光电股份有限公司首次 公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人: \_/

序影子

李思宇

4mm3/

孙兆院