1

股票代码：601328     股票简称：交通银行     编号：临 2019-052

交通银行股份有限公司

股东减持股份计划实施结果公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 2019年4月24日-10月24日六个月内，全国社会保障基金理事会（以下简

称“社保基金会”） 未减持本公司股份。

一、社保基金会持有本公司股份情况

截至 2019 年 6 月末，社保基金会共计持有本公司 10,934,300,783 股股份，

其中 A股 1,877,513,451 股、H股 9,056,787,332 股，合计占本公司已发行普通

股股份总数的 14.72%，为本公司第三大股东。

本公司 2004 年引入社保基金会作为境内战略投资者，社保基金会认购本公

司 5,555,555,556 股股份。本公司上市后，社保基金会通过参与本公司配股、非

公开发行及二级市场增持、本公司送红股等，累计增加持股 5,378,745,227 股。

社保基金会无一致行动人。

二、社保基金会未减持本公司股份

本公司分别于 2019 年 4 月 2 日、2019 年 7 月 24 日披露了《交通银行股份

有限公司股东减持股份计划公告》（编号：临 2019-011）、《交通银行股份有

限公司股东减持股份计划进展公告》（编号：临 2019-036）。

本公司今日收到社保基金会来函通知，截至上述减持股份计划到期日，即

2019 年 10 月 24 日，社保基金会未减持本公司股份。

特此公告

                                         交通银行股份有限公司董事会

2019 年 10 月 24 日