证券代码：600074           证券简称：*ST 保千               公告编号：2019-011

    债券代码：145206           债券简称：16千里 01

1

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于 2018 年度业绩预亏的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司业绩预计亏损 157,000.00 万元到 173,000.00 万元。

 本公司股票已于 2018 年 5 月 3 日被实施退市风险警示，依据《上海证券交易

所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请

广大投资者注意投资风险。

 本公司 2018 年年度报告的预约披露日期为 2019 年 4 月 30 日，公司股票将于

公司 2018 年年度报告披露之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌

起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公司郑重提

醒广大投资者关注公司风险，敬请广大投资者理性投资，仔细阅读公司公告，

注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步核算，预计 2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利

润与上年同期相比，将继续亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-157,000.00 万

元到-173,000.00 万元。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-142,000.00 万元到

-157,000.00 万元。

3、归属于上市公司股东的净资产-492,800.00 万元到-508,900.00 万元。

4、本次预告的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-773,209.08 万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-776,133.44 万元。

（二）每股收益：-3.17 元

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）生产经营未能恢复正常，营业收入持续下滑，但运营成本未能同比例下降，

导致大额亏损

2017 年下半年以来公司受原控股股东及实际控制人庄敏涉嫌侵占公司利益事件

影响，公司经营状况持续下滑。2017 年下半年以来公司面临的经营风险、流动性风险

等重大风险，生产经营基本处于停滞状态。

由于公司面临的流动性等重大风险尚未解除，资金短缺情况未能改善，2018 年度

公司仅能维持小批量生产经营规模，尚未恢复正常生产经营，导致公司业务规模持续

收缩，营业收入持续下滑。

自 2017 年下半年以来，公司陆续因借款合同纠纷被诸多金融机构起诉。2018 年

度公司与多家金融机构的诉讼陆续被法院判决，债务提前到期，需支付大额利息，导

致 2018 年度财务费用不断增加。

2018 年公司业务大量萎缩，盈利能力下降，资金紧张，为节约运营成本，公司进

行人员优化、精简架构，导致员工经济补偿金增加，导致 2018 年度管理费用不断增

加。

经测算，2018 年度扣除资产减值损失后的营业利润为-64,500.00 万元到

-71,800.00 万元。

（二）预计计提大额减值

公司 2018 年对外投资中未纳入合并范围的参股公司经营情况不乐观，大部分处

于亏损或停滞状态，经测算后，2018 年度预计计提可供出售金融资产减值准备

5,500.00 万元到 6,100.00 万元。

因公司无法维持原来的业务规模，而进行业务调整，缩减了大部分业务，导致大

部分原有存货价值下跌，经测算，2018 年度预计计提存货跌价准备 9,700.00 万元到

11,900.00 万元。

公司应收款项的回收情况不乐观，存在较大无法回收的风险，经测算，2018 年度

预计计提坏账准备 88,500.00 万元到 97,500.00 万元。

由于公司进行业务调整，缩减了业务规模，造成部分固定资产闲置，处于待处置

状态，经测算，2018 年度预计计提减值准备 3,500.00 万元到 3,900.00 万元。

 (三)预计负债

公司目前面临诸多诉讼纠纷，如相关诉讼案件败诉则预计未来可能产生较大的诉

讼赔偿费用，经测算，预计负债 12,800.00 万元到 14,000.00 万元。

综合上述原因，经初步核算，2018 年度净利润预计亏损 157,000.00 万元到

173,000.00万元，扣除非经常性损益净利润亏损142,000.00万元到157,000.00万元。

四、风险提示

（一）本公司股票已于 2018 年 5 月 3 日被实施退市风险警示，依据《上海证券

交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大

投资者注意投资风险。

本公司 2018 年年度报告的预约披露日期为 2019 年 4 月 30 日，公司股票将于公

司披露 2018 年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的

十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

（二）可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素：

1、相关资产正在进行资产评估，评估结果可能导致计提的资产减值数据波动。

2、公司目前存在未决诉讼所涉及金额较大，若在年报披露前，公司败诉可能导

致公司预计负债增加。

（三）公司是否就上述不确定因素与年审会计师进行沟通及沟通情况。

公司就本期经营情况、业绩预亏的主要原因，及可能存在影响本次业绩预告内容

准确性的不确定因素已与年审会计师沟通，年审会计师表示所述不确定因素客观存

在，对此没有异议。

（四）对上述不确定因素可能造成的影响进行合理、量化分析，同时披露剔除不

确定因素后的业绩变动情况

由于上述不确定性因素涉及不确定的信息较多，相关工作正在进行中，暂时无法

合理量化。

五、其他说明事项

（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的

经审计后的 2018 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）因连续两年净资产为负，公司股票可能被暂停上市。

因公司 2017 年度净资产为负，触及《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条

第二项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值”，

公司股票已被实施退市风险警示。

预计 2018 年度公司净资产将继续为负，触及《上海证券交易所股票上市规则》

14.1.1 条第二项的规定，将可能导致公司股票被暂停上市。

（三）可能被审计机构连续两年出具无法表示意见的审计意见，公司股票可能被

暂停上市

公司 2017 年度财务报表被公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了无法表示意见的审计报告，导致 2017 年度审计机构出具无法表示意见的审计意

见涉及的情形为：“1、持续经营存在重大不确定性；2、内控失效，无法实施有效的

审计程序获取充分适当的审计证据；3、无法判断重大或有负债或有对价的影响。”

详见公司于 2018 年 4 月 28 日披露的《2017 年度审计报告》。

截至目前，上述情形尚未完全消除，经与审计机构沟通，公司 2018 年度财务会

计报告可能被出具无法表示意见审计报告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1 条第四项的规定，若公司 2018 年

度财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见审计报告，公司股票可能被暂停上

市。公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，敬请广大投资者理性投资，仔细阅读公

司公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日