证券代码:600721           证券简称:百花村       编号:2018-036

新疆百花村股份有限公司

关于股东减持股份计划的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年 7 月 4 日，公司披露了《新疆百花村股份有限公司关于股东减持股

份计划的公告》（公告编号 2018-035），现对公告情况补充如下：

 一、股东持股情况：

公司股东张孝清先生持有百花村股份72828528股，占百花总股本的18.19%，

其中持有无限售条件股份 29866119 股，占百花村总股本的 7.46%，

二、股东减持期间：

计划自 2018 年 7 月 4 日起十五个交易日后的 6个月内，通过上海证券交易

所系统以集中竞价、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式减持不超过

减持期间内拟减持不超过占上市公司总股本 3.88%的股份，即 15,545,316 股，

其中：采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过上市公司股份总数 2%，即

8,007,700 股，且在任意连续 90 日内，集中竞价交易方式减持股份的总数不超

过公司股份总数的 1%，即不超过 4,003,850 股；采取大宗交易方式减持股份数

量不超过上市公司股份总数 3.88%，即 15,545,316股，且在任意连续 90 日内，

大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.94%，即不超过

7,772,658 股。

特此公告。

                                           新疆百花村股份有限公司

                                              2018 年 7 月 4 日