关于重大资产重组的一般风险提示公告

本次交易为览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资”、“公

司”）拟将持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司 50%股权转让予上海览海洛

桓投资有限公司，交易对方为上海览海洛桓投资有限公司（以下简称“览海洛

桓”），标的资产为上市公司持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称

“海盛上寿”）50%股权。

为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，经

公司申请，公司股票自 2018 年 5 月 7 日起停牌不超过一个月，具体详见公司

2018 年 5 月 7 日发布的《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-

032）。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司筹划重大事

项停复牌业务指引》的有关规定，并根据本次重大资产重组的进展情况，及时

履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况。根据相关监管要求，上

海证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票将继续停

牌，待取得上海证券交易所审核结果后申请复牌。

根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监

管的暂行规定》等规定，如公司本次重大资产出售停牌前股票交易存在明显异

常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产出售被暂停、被终

止的风险。

本次交易需公司股东大会审议通过，以及其他可能涉及的批准或核准，本

次交易能否获得上述相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均

存在不确定性。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此说明。

司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