证券代码：600809        证券简称：山西汾酒       公告编号：临 2018-024

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 截至 2018 年 5 月 31 日李明强董事持有山西汾酒 15000 股，占公司总

股本的 0.0017%.

 减持计划的主要内容

李明强董事计划在2018年 6月 25日至 2018年 12月 22日期间按市场

价格通过集中竞价交易减持 3700 股公司股份，减持比例为 24.67%。

一、减持主体的基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 股份来源

李明强
董事、监事、高

级管理人员
15,000 0.0017%

集 中 竞 价 交 易 取 得 ：

15,000 股

上述减持主体无一致行动人。

最近一次减持股份情况

股东名称 减持数量（股） 减持比例 减持期间
减持价格区间

（元/股）

前期减持计划

披露日期

李明强 5,000 25%
2016/5/8～

2016/5/9
20.88-20.88 不适用

2

二、减持计划的主要内容

股东名

称

计划减持

数量（股）

计划减持

比例
减持期间 减持方式

减持合理

价格区间

拟减持股

份来源

拟减持

原因

李明强
固定：

3700 股

固定：

24.67%

2018/6/25

～

2018/12/22

竞价交易减

持，固定：

3700 股

按市场价

格

集中竞价

交易取得

个人原

因

(一)是否有其他安排    □是 √否

(二)此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格

等是否作出承诺    □是 √否

三、相关风险提示

(一)减持计划实施不存在不确定性风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2018 年 6 月 1 日