证券代码：600896        证券简称：览海投资        公告编号：2018-017

览海医疗产业投资股份有限公司

关于减持东华软件股票的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易概述及减持进展情况

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 7 日

发布《关于公司出售部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2017-053），拟自

减持计划预披露日起 15 个交易日后 3 个月内，通过二级市场出售不超过 8,700

万股东华软件股份公司（以下简称“东华软件”，股票代码：002065）股票。目

前减持数量过半，现将减持进展情况公告如下：

减持时间 减持方式

减持均

价

（元/

股）

减持股数

（股）

减持数量占

东华软件总

股本比例

（%）

2017.12.28 集中竞价 8.37 100 0．000003

2018.1.1-2018.3.19

集中竞价 9.06 25,630,778 0.816

大宗交易 8.67 24,000,000 0.764

合计 49,630,878 1.580

本次减持前，公司合计持有东华软件股票 156,989,378 股，占东华软件总股

本的比例为 5%；本次减持后，公司持有东华软件股票 107,358,500 股，占东华

软件总股本的比例为 3.419%。

2

二、对公司当期利润的影响

2017 年 12 月 28 日出售的东华软件股票 100 股，对公司 2017 年度利润不产

生显著影响。

经初步测算，2018 年出售东华软件股票 49,630,778 股，扣除成本和相关税

费后，对公司当期利润贡献约为 3300 万元。上述数据仅为财务部门初步测算数

据，具体数据以经审计的财务报告为准。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日 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